证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信               公告代码：2019-111

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉

信”）2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司

2019 年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最

近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被

深圳证券交易所暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定

若公司 2019 年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》13.1.6 的规定，公司股票将于公司披露 2019 年年度报告

之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上

市的决定。

三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施

针对 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值的状况，

2019 年以来，公司以扭亏为根本任务，多项举措并举，积极提升经营状况，持

续推动公司业务协同和资源整合，开源节流，降本增效，具体措施如下：

主要采取的措施如下：

（1）在保有现有客户的同时，稳定优质客户，同时加强新技术研发，提升

创意和策略能力，提升客户价值。公司基于多年对营销传播数字化、移动化及社

交化趋势的深入理解及既有战略基础，继续沿着以娱乐社会化内容和营销大数据

为支撑的全球化数字化全域营销传播集团的方向前进，加强新客户和新业务的开

拓力度，增速产品技术迭代开发，同时放弃一些毛利率低的业务及信用等级较差

的客户，不断提升客户价值。

（2）提升经营效率，加强应收账款和费用成本管控。2019 年公司进一步强

化协同整合，通过全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源的拓展和平

台化，全力以赴提高公司经营效率；同时继续做好成本控制，降低费用支出，加

大应收账款的催收及考核力度，增强企业资金流动性和使用效率。另外，公司持

续加强风险管理，确保业务安全，尽量减少呆坏账。

（3）努力改善公司现金流，降低资产负债率。基于公司的债务现状，公司

管理层与多个银行及债权人协商洽谈续贷及展期事宜，保证公司流动性和业务的

正常经营。同时公司处置了部分可变现资产，如位于北京和上海的具有较强变现

能力的房产。对于股权类投资，一方面对优质投资项目提质增效，增强现金回流；

一方面对短期创效不明显或非主业的项目，转让退出，获取正向现金流。

（4）筹划公司控制权变更事宜。公司实际控制人刘伟已于 2018 年 12 月 9

日与上海开域信息科技有限公司签署了《投资框架意向性协议》，拟向对方转让

其控股权。如能完成公司控制权变更，公司将与新控股股东积极协商引入战略资

源，改善公司经营状况，提高融资能力，注入更多科技力量，共同打造国内领先

的数字营销集团。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2 条第（一）项的

规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布

公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂

停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，

请广大投资者理性投资、注意投资风险。

投资者联系方式：

电话：010-58039145

传真：010-58039145

电子信箱：investor@spearhead.com.cn

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日