公告编号：2019-029

证券代码：834893        证券简称：西安凯立        主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司股票解除限售公告

一、 本次股票解除限售数量总额为 18,891,500 股，占公司总股本

26.99%，可转让时间为 2019 年 12 月 30 日

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

本次解限售原因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1 张之翔 否 董事长

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

974,500 1.39% 2,923,500

2 王鹏宝 否 高管

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

335,000 0.48% 1,005,000

3 文永忠 否 高管

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

300,000 0.43% 900,000

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

4 曾永康 否
董事、

总经理

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

225,000 0.32% 675,000

5 朱柏烨 否 高管

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

175,000 0.25% 525,000

6 沈丽新 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
600,000 0.86% 0

7 张咪 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
600,000 0.86% 0

8 刘代萍 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
600,000 0.86% 0

9 曾利辉 否 监事

B 董事、监事、

高级管理人员每

年解除限售

140,000 0.20% 420,000

10 王璐 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
550,000 0.79% 0

11 宋冬梅 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
500,000 0.71% 0

12 姚利海 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
500,000 0.71% 0

13 张颖 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
500,000 0.71% 0

14 谭小艳 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
450,000 0.64% 0

15 高武 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
450,000 0.64% 0

16 杨乔森 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
450,000 0.64% 0

17 董庆 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
450,000 0.64% 0

18 潘丽娟 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
400,000 0.57% 0

19 孙洁 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
400,000 0.57% 0

20 李岳锋 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
400,000 0.57% 0

21 崔明惠 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
400,000 0.57% 0

22 耿克伟 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
350,000 0.50% 0

23 张蕾 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
350,000 0.50% 0

24 张磊阳 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
350,000 0.50% 0

25 韩冬梅 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
350,000 0.50% 0

26 闫琦 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
350,000 0.50% 0

27 黎鹏 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
300,000 0.43% 0

28 李钊 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
300,000 0.43% 0

29 杨戈 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

30 闫江梅 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

31 徐会斌 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

32 曹鑫 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

33 于大卫 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

34 牟博 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

35 王昭文 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

36 米娜 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
250,000 0.36% 0

37 吴建昭 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

38 杨平 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

39 樊小江 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

40 李小虎 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

41 黄琼淋 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

42 陈丹 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

43 巩传宇 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

44 王慧 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

45 马晓青 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
200,000 0.29% 0

46 邓明周 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
160,000 0.23% 0

47 周家豪 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
150,000 0.21% 0

48 林涛 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
150,000 0.21% 0

49 张磊 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
150,000 0.21% 0

50 孔凡超 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
150,000 0.21% 0

51 崔静 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
150,000 0.21% 0

52 姚琪 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

53 荔江凯 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

54 丁良 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

55 李卫军 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

56 颜攀敦 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

57 蔡军锋 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

58 张波波 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

59 肖何 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

60 张洁兰 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

61 杨思伟 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

62 王小伟 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

63 程杰 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

64 朱露露 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

65 张鹏 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

66 张炳亮 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

67 方礼理 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
100,000 0.14% 0

68 李霖 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
80,000 0.11% 0

69 张钰 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

70 徐登志 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

71 刘佳 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

72 师磊 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

73 金晓东 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

74 谢权 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

75 曹晓莉 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

76 卢利 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

77 李凡 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

78 王瑛 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

79 林娜 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

80 魏芳玲 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

81 姚敏 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

82 唐良 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

83 姬翔 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
50,000 0.07% 0

84 李琳 否 无
A 挂牌前股份批

次解除限售
 2,000  0.00% 0

合计 - 18,891,500 26.99% 6,448,500

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解

除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票

解除限售

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 33,320,570 47.60%

有限售条件

的股份

1、高管股份 7,391,250 10.56%

2、个人或基金 0 0.00%

3、其他法人 29,288,180 41.84%

4、限制性股票 0 0.00%

5、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 36,679,430 52.40%

总股本 70,000,000 100.00%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、 其它情况

（一） 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情

形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌

公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约

定、承诺的限售股份

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日