公告编号：2020-001

证券代码：836350        证券简称：华兴股份        主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 1,448,000 股，占公司总股本 2.2815%，可转

让时间为 2020 年 1 月 10 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东、

实际

控制

人或

其一

致行

动人

董事、监事、高级

管理人员任职情

况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 姚顺辉 否 在册股东 D 100,000 0.1576% 100,000

2 沈幼俊 否 在册股东 D 100,000 0.1576% 100,000

3 张春渠 否 董事、副总经理 D 12,500 0.0197% 759,500

4 鲍仁周 否 核心员工 D 80,000 0.126% 80,000

5 沈大伟 否 监事 D 12,500 0.0197% 57,500

6 肖炜 否 核心员工 D 5,000 0.0079% 5,000

7 沈磊 否 核心员工 D 20,000 0.0315% 20,000

8 林泽凯 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

9 刘梦璋 否 核心员工 D 50,000 0.0788% 50,000

10 陈名炯 否 核心员工 D 20,000 0.0315% 20,000

11 周兵其 否 核心员工 D 50,000 0.0788% 50,000

12 翟忠 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

13 徐世萍 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

14 卢杏芳 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

15 蔡若莲 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

16 白杨 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

17 郑湘华 否 核心员工 D 15,000 0.0236% 15,000

18 张学 否 核心员工 D 22,000 0.0347% 22,000

19 邱洪霞 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

20 佘忠平 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

21 王文生 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

22 吴晓佳 否 核心员工 D 40,000 0.063% 40,000

23 卢博研 否 核心员工 D 35,000 0.0551% 35,000

24 柴盛春 否 核心员工 D 35,000 0.0551% 35,000

25 郑光超 否 核心员工 D 20,000 0.0315% 20,000

26 郑之盛 否 核心员工 D 16,000 0.0252% 16,000

27 陈伟 否 核心员工 D 35,000 0.0551% 35,000

28 黄俊鑫 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

29 涂华彬 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

30 谢树鸿 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

31 魏捷毅 否 核心员工 D 20,000 0.0315% 20,000

32 陈尊勇 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

33 林桂弟 否 核心员工 D 20,000 0.0315% 20,000

34 王松彬 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

35 佘琼典 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

36 巫正得 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

37 洪云峰 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

38 叶贵生 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

39 曾国雄 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

40 陈孝生 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

41 刘宝才 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

42 林武彬 否 核心员工 D 30,000 0.0473% 30,000

合计 — 1,448,000 2.2815% 2,240,000

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售

自愿限售解除情况说明

1、张春渠作为公司的董事、副总经理，于 2019 年 5 月 6 日任职，按要求董

事、监事、总经理以及其他高级管理人员在其任职期间内每年转让的股份不得超

过其所持有本公司股份总数的 25%。

截至本公告日，张春渠持有股份总数为 996,000 股，其中无限售性质股份

236,500 股，本次解限股票数额=996,000*25%-236,500=12,500 股。

2、沈大伟作为公司的监事，于 2019 年 5 月 7 日任职，按要求董事、监事、

总经理以及其他高级管理人员在其任职期间内每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的 25%。

截至本公告日，沈大伟持有股份总数为 60,000 股，其中无限售性质股份 2,500

股，本次解限股票数额=60,000*25%-2,500=12,500 股。

3、公司非任职董监高的在册股东及核心员工新增股份自愿限售十八个月期

满，按要求本次申请全数解限。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 43,711,500 69%

有限售条件的

股份

1、高管股份 19,756,500 31%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 19,756,500 31%

总股本 63,468,000 100%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日