公告编号：2020-002

1 / 2

证券代码：831672        证券简称：莲池医院        证办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司于 2020 年 1月 13日接到股东郑国森、淄博

棕木商贸有限公司、淄博惠邦管理咨询有限公司关于增、减持本公司股份的通知，

相关情况如下：

1、郑国森，男，中国。于 2020 年 1 月 13 日通过中国中小企业股份转让系

统盘后协议转让的方式增持本公司股份 1,310,000股。本次交易前，郑国森直接

持有公司股票 3,690,000 股，交易后郑国森直接持有公司股票 5,000,000股，合

计持股比例由原 4.61%增加为 6.24%。

2、淄博棕木商贸有限公司基本情况：

公司名称：淄博棕木商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郭雅娟

实际控制人：郭雅娟

公司住所：山东省淄博市张店区新村西路 10号福邸饰材广场 4 层 406号

注册资本：伍佰万元整

设立日期：2013 年 08月 15日

淄博棕木商贸有限公司于 2020年 1月 13日通过中国中小企业股份转让系统

盘后协议转让的方式增持本公司股份 4,100,000股。本次交易前，淄博棕木商贸

有限公司直接持有公司股票 0股，交易后淄博棕木商贸有限公司直接持有公司股
票 4,100,000股，合计持股比例由原 0.00%增加为 5.12%。

3、淄博惠邦管理咨询有限公司基本情况：

公司名称：淄博惠邦管理咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑国森

实际控制人：郑国森

公司住所：山东省淄博市高新区柳泉路 280号晨报大厦北裙楼 303 室

注册资本：壹仟壹佰柒拾万元整

设立日期：2014 年 03月 20日

淄博惠邦管理咨询有限公司于 2020年 1月 13日通过中国中小企业股份转让

系统盘后协议转让的方式减持本公司股份 5,410,000股。本次交易前，淄博惠邦

管理咨询有限公司直接持有公司股票 8,010,000股，交易后淄博惠邦管理咨询有

限公司直接持有公司股票 2,600,000股，合计持股比例由原10.00%降低为 3.25%。

上述股份变动不涉及股权转让协议、行政审批文件、司法裁定书等文件。

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

上述股份变动未达到权益变动报告书的披露标准。无需披露相关公告。

特此公告。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2020年 1月 13日