证券代码：300431          证券简称：暴风集团          公告编号：2020-006

暴风集团股份有限公司

关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限

内披露 2019 年年度报告的风险。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满

之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

2、公司 2019 年 9 月 30 日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为

-63,344.99 万元（未经审计），公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东

的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019 年度财务会计报告

显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

3、近期公司主要业务陷入停顿状态，面临无业务收入来源的风险。公司的

办公场地租金支付到 2020 年 2 月底，届时如果无法及时缴纳租金，将面临无办

公场地的风险。公司员工持续大量流失，目前仅剩 10 余人，同时存在拖欠部分

员工工资的情形。

4、近期公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资

产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计 4.7 亿元。公司存在无法支付上述

费用产生的法律风险。

5、公司正被中国证监会立案调查，不符合发行股份购买资产的条件。2019

年 9 月 16 日，深圳证券交易所对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相

关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。由于上述

情形的存在，公司不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2019 年 10 月修

订）第十三条关于实施重大资产重组的规定。

6、公司于近日收到北京证监局下发的《关于对暴风集团股份有限公司采取

责令改正行政监管措施的决定》，公司将对相关事项落实整改措施，存在经调整

后 2018 年末、2019 年末连续两年年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险，

深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

7、目前深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）不属于公司合

并报表范围。由于暴风智能出现严重经营困难，公司已经在 2019 年第 3 季度报

告中全部计提长期股权投资减值准备。公司向暴风智能询问近期与第三方合作情

况未得到回复，公司目前不掌握暴风智能的具体情况。

一、2019 年年度报告披露和净资产为负的风险

1、截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限

内披露 2019 年年度报告的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第 13.1.1 条第(七)项“在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告或

者半年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司在法

定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告，深圳证券交易所可

以暂停公司股票上市。

2、公司于 2019 年 10 月 31 日发布了《2019 年第三季度报告》。截至 2019

年 9 月 30 日，公司合并财务报表的资产总额 35,955.09 万元，负债总额 101,748.59

万元，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(三)项“最近一个年

度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂

停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019 年度财务会计报告显示 2019 年年

末的净资产为负，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。

3、公司于 2019 年 12 月 17 日披露了《关于公司收到北京证监局行政监管措

施决定书的公告》，北京证监局要求公司重新进行商誉减值测试及评估，并依据

评估结果计提商誉减值准备；合理进行盈利预测，明确递延所得税资产确认依据

是否充分。公司将对相关事项落实整改措施，存在经调整后 2018 年末、2019 年

末连续两年年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》第 13.4.1 条第(四)项“因财务会计报告存在重要的前期

差错或者虚假记载，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年年末

净资产为负，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市”的规定，若经调整后

2018 年末、2019 年末连续两年年末归属于上市公司股东的净资产为负，深圳证

券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

二、持续经营困难的风险

1、公司因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致

公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈。近

期公司的主要业务陷入停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源

的风险。

2、近期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运

转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。

公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临

流动资金短缺导致无法及时偿债的情况。

3、公司的办公场地租金支付到 2020年 2月底，届时如果无法及时缴纳租金，

将面临无办公场地的风险。

4、公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续大量流失，除冯鑫先生外，

公司的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已经辞职。

公司目前仅剩 10余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。

5、近期公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资

产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计 4.7 亿元。公司存在由于无法支付

上述费用而产生的法律风险。

三、风险提示的安排

2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 20

日、2019年 9月 27日、2019年 10月 11日、2019年 10 月 21日、2019 年 10月

28日、2019 年 11 月 4日、2019 年 11 月 11日、2019年 11月 18日、2019年 11

月 25 日、2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 9日、2019 年 12 月 16 日、2019 年

12月 18日、2019年 12月 25日、2020年 1月 2日、2020年 1月 9日、2020年

1月 16日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编

号：2019-065）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：

2019-070）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-072）、

《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-073）、《关于

股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-074）、《关于股票存

在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-076）、《关于股票存在被暂

停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-078）、《关于股票存在被暂停上市

风险的提示性公告》（公告编号：2019-079）、《关于股票存在被暂停上市风险的

提示性公告》（公告编号：2019-085）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性

公告》（公告编号：2019-086）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》

（公告编号：2019-087）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告

编号：2019-091）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：

2019-093）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-095）、

《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-097）、《关于

股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-099）、《关于股票存

在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-100）、《关于股票存在被暂

停上市风险的提示性公告》（公告编号：2020-002）、《关于股票存在被暂停上市

风险的提示性公告》（公告编号：2020-003）、《关于股票存在被暂停上市风险的

提示性公告》（公告编号：2020-004）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一

次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所

作出公司股票暂停上市的决定。

    四、其他事项

1、2019年 9月 4日，公司披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会

调查通知书的公告》（公告编号：2019-068）。根据相关规定，上市公司存在因涉

嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不符合发行股份购买资产的条件。

2、2019 年 9 月 16 日，深圳证券交易所作出决定，对公司及冯鑫先生给予

公开谴责的处分。根据相关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，

不得发行证券。

3、公司不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年 10月修订）第

十三条关于实施重大资产重组的规定。

4、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意

投资风险，理性投资。

5、投资者咨询方式：

电话：010-62309948

邮箱：ir@baofeng.com

特此公告。

暴风集团股份有限公司

                                                     董事会

2020 年 1 月 23 日