公告编号：2020-020

证券代码：839034        证券简称：优优木业        主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、权益变动基本情况

临沂优优木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3

月 20 日接到股东李珊珊关于减持本公司股份的通知，相关情况如下：李珊珊，

女，中国国籍，于 2020 年 3月 20日通过全国中小企业股份转让系统集合竞价转

让方式减持本公司股份 1,238,000股，占公司股份总数的 1.25%。本次交易前李

珊珊持有公司股份 11,138,000股，占公司股份总数的 11.25%，本次交易后李珊

珊持有公司股份 9,900,000 股，占公司股份总数的 10.00%。

二、已履行信息披露情况

本次权益变动未导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。李珊珊持有公

司股份比例由 11.25%减持到 10.00%，达到权益变动标准，需要披露权益变动报

告书，具体内容详见公司于 2020 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《权益变动报告书》（公告

编号：2020-019）。

特此公告。

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020年 03月 23日