公告编号：2020-008

证券代码：870641        证券简称：季丰电子         主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司

股东持股情况变动公告

上海季丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3

月 25日接到股东圣彦商务咨询（上海）有限公司关于减持本公司股

份的通知，股东相关情况 如下：

   一、股东基本情况

名称：圣彦商务咨询（上海）有限公司

法人代表、实际控制人：张育嘉

统一社会信用代码：91310115MA1K3L457C

住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505弄 55号 5幢

106室

注册资本：人民币 532.0800万元整

设立日期：2016年 12月 28日

二、股份变动情况

圣彦商务咨询（上海）有限公司于 2020 年 3 月 25 日通过中

国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式减持公司股份共

358,000 股。本次交易前，圣彦商务咨询（上海）有限公司直接持有

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公司股票 1,400,000 股，交易后圣彦商务咨询（上海）有限公司直

接持 有公司股票 1,042,000 股，持股比例由原 7.06%减少至 5.25%。

上述股份变动不涉及行政审批文件、司法裁定书等文件。上述股份变

动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次股份变动不会对公司的生产经营造成风险。

特此公告。

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2020年 3月 25日