证券代码：300338         证券简称：开元股份      公告编号：2020-012

长沙开元仪器股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 73,239,409 股，占公司总股本的 21.3346%；

其中，本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 22,110,204 股，占公司总

股本的 6.44%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020年 4月 2日。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 10个。

一、本次解除限售股份的基本情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”或“开元仪

器”或“上市公司”）于 2017年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会《关于核

准长沙开元仪器股份有限公司向江勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》（证监许可[2017]188 号）核准开元股份向江勇发行 17,273,763 股股份、向

冯仁华发行 8,296,693 股股份、向广发信德投资管理有限公司发行 2,587,139

股股份、向江胜发行 4,339,264股股份、向上海道基金兴投资合伙企业（有限合

伙）发行 3,447,331 股股份、向张小金发行 3,136,802 股股份、向李星余发行

3,478,799 股股份、向深圳繸子以诺股权投资中心（有限合伙）发行 2,462,367

股股份、向广州恒萱投资咨询中心（有限合伙）(以下简称“广州恒萱”)发行

2,216,142股股份、向上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）发行 984,953股

股份、向珠海庞大新三板股权投资合伙企业（有限合伙）发行 984,953 股股份、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

向珠海康远投资企业（有限合伙）发行 39,395 股股份、向新余中大瑞泽投资合

伙企业（有限合伙）(以下简称“中大瑞泽”)发行 6,224,350股股份购买相关资

产。核准开元股份非公开发行不超过 32,147,741 股新股募集本次发行股份购买

资产的配套资金。

2017 年 3月 15 日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司提交相关登记材料，并取得《股份登记申请受理确认书》。公司发行

股份购买资产并募集配套资金发行股份新增股份 87,619,692 股，本次发行新增

股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017年 3月 28日。新增股份后，公

司总股本变为 339,619,692 股。

截止本公告日，公司总股本为 343,289,092 股，公司有限售条件流通股数量

为 157,551,142 股，占公司总股本的 45.89%。本次解除限售的数量 73,239,409

股，占公司总股本的比例为 21.3346%，实际可上市流通数量为 22,110,204 股。

二、本次申请解除股份限售股东情况

本次申请解除股份限售股东为江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、广

州恒萱、中大瑞泽、前海开源定增 41号资产管理计划（以下简称“前海开源”）、

上海道基晨灞投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“道基晨灞”）、上海道基

晨富投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“道基晨富”）。具体情况如下：

以上 10位股东的承诺限售股份情况

                                                             单位： 股

序

号
股东名称

持有限售

股份数量

发行股份购买

资产所得

股份数量

发行股份募

集配套资金

股份数量

已解禁限售

股份数量

本次解除限

售股份数量

1 江勇 31,278,261 17,273,763 15,731,874 1,727,376 31,278,261

2 冯仁华 7,922,024 8,296,693 / 829,669 7,467,024

3 江胜 3,905,338 4,339,264 / 433,926 3,905,338

4 张小金 2,823,122 3,136,802 / 313,680 2,823,122

5 李星余 3,130,919 3,478,799 / 347,880 3,130,919

6 广州恒萱 1,994,528 2,216,142 / 221,614 1,994,528

7 中大瑞泽 6,224,350 6,224,350 / / 6,224,350

8 前海开源 14,363,885 / 14,363,885 / 14,363,885

9 道基晨灞 1,025,991 / 1,025,991 / 1,025,991

10 道基晨富 1,025,991 / 1,025,991 / 1,025,991

  合计 73,694,409 44,965,813 32,147,741 3,874,145 73,239,409

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、锁定期情况

2017 年 3 月，开元股份发行股份购买了江勇、冯仁华、江胜、张小金、李

星余、广州恒萱在上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）的股权

（此次交易以下简称“本次交易”）。根据江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、

广州恒萱与开元股份签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和江勇、

冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱分别出具的股份锁定承诺函，本次交

易对方江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱针对股份锁定期作出如

下承诺：

“（1）本交易对方以资产认购而取得的上市公司股份，自本次发行结束之日

起 24 个月内不转让。前述锁定期届满后，本交易对方所持上市公司股份按如下

条件和比例分期解锁：

第一期：自该等股份发行结束之日起 24 个月届满之日，且对业绩承诺第一

年补偿义务（若有）和第二年补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义

务，则为关于承诺业绩的专项审核报告公告之日）（以较晚者为准），其本次交易

取得的开元仪器股份总数的 10%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；

第二期：自该等股份发行结束之日起 36 个月届满之日，且对业绩承诺第三

年补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专

项审核报告公告之日）（以较晚者为准），其本次交易取得的开元仪器股份的剩余

全部未解除锁定的股份（扣除补偿部分，若有）可解除锁定。

（2）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结

论明确以前，本交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份。

（3）按照本交易对方与上市公司签订的《业绩补偿协议》的约定，负有利

润补偿义务及减值补偿义务，其因本次交易所获上市公司股份的解锁以本交易对

方承担的补偿义务已解除为前提。

（4）若上市公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致

本交易对方增持上市公司股份，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管

机构对锁定期有更长期限要求，按照监管规则或监管机构的要求执行。”

（5）上述限售期届满后，如转让方中任何一方成为公司的董事、监事或高

级管理人员，该等转让方还需根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所的

相关法律规定执行作为董事、监事及高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

2017 年 3月，开元股份发行股份购买了中大瑞泽在中大英才（北京）网络教

育科技有限公司（以下简称“中大英才”）的股权, 中大瑞泽通过本次发行股份

购买资产所取得的公司股份，根据中大瑞泽与开元股份签订的《发行股份及支付

现金购买资产协议》的约定，股份锁定期为：自股份发行结束之日起 36 个月内

不转让。同时，中大瑞泽按照其与公司将签署的《业绩补偿协议》的约定，负有

利润补偿义务及减值补偿义务，其因本次发行所获开元股份股份的解锁以其承担

的补偿义务已解除为前提。

2017 年 3月，江勇、前海开源、道基晨灞、道基晨富（以上 4个交易对方在

以下简称“募集配套资金发行对象”）在募集配套资金中认购的上市公司发行的

股份，根据募集配套资金发行对象与开元股份签订的《股份认购协议》的约定，

股份限售期为：自发行结束之日起 36个月内不转让。

2、业绩承诺情况

（1）恒企教育

根据公司与重大资产重组交易对方江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余及

广州恒萱（以上六个交易对方在以下简称“承诺方”）签订的《业绩补偿协议》，

承诺方承诺 2016 年度恒企教育所产生的扣除非经常性损益后的净利润不低于

8,000 万元，2016 年和 2017 年度恒企教育所产生的扣除非经常性损益后的净利

润累计不低于 18,400 万，2016 年、2017 年和 2018 年度恒企教育所产生的扣除

非经常性损益后的净利润累计不低于 31,920 万元。

如恒企教育在业绩承诺期间实际实现的净利润累计数额不到对应同期的承

诺净利润累计数的，则各补偿义务人应按照与开元股份签署的《业绩补偿协议》

中的约定进行补偿。

（2）中大英才

根据公司与重大资产重组交易对方中大瑞泽签订的《业绩补偿协议》，中大

瑞泽承诺 2016 年度中大英才所产生的扣除非经常性损益后的净利润不低于

1,500 万元，2016 年和 2017 年度中大英才所产生的扣除非经常性损益后的净

利润不低于 3,500 万元，2016 年、2017 年和 2018 年度中大英才所产生的扣除

非经常性损益后的净利润不低于 6,500 万元。

如中大英才在业绩承诺期间实际实现的净利润累计数额不到对应同期的承

诺净利润累计数的，则各补偿义务人应按照与开元股份签署的《业绩补偿协议》

中的约定进行补偿。

3、业绩承诺完成情况

（一）恒企教育业绩实现情况

2016 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]

第 ZC50034 号《上海恒企教育培训有限公司 2016 年度审计报告》实现的净利润

数为 8,327.20 万元，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

实现盈利情况完成了业绩承诺的盈利目标的 104.09%。

2017 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]

第 ZC50071 号《上海恒企教育培训有限公司 2017 年度审计报告》实现的净利润

数为 10,786.25 万元，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

公司 2016 年至 2017 年累计承诺净利润数为 18,400 万元，实际实现的累计净利

润数为 19,113.45 万元。实现盈利情况完成了业绩承诺的盈利目标的 103.88%。

2018 年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健湘审〔2019〕

425 号《上海恒企教育培训有限公司 2018 年度审计报告》实现的净利润数为

12,392.19 万元，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。恒

企教育 2016 年至 2018 年累计承诺净利润数为 31,920 万元，实际实现的累计净

利润数为 31,505.64 万元，实现盈利情况完成了业绩承诺的盈利目标的 98.70%，

与业绩承诺累计数差额为 414.36 万元，承诺方未完成业绩承诺。

（二）中大英才业绩实现情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中大英才 2016 年度《审计

报告》（大信审字〔2017〕第 27-00025 号），中大英才 2016 年度经审计的扣除扣

非净利润为 1,602.67 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中大英才 2017 年度《审计

报告》（信会师报字〔2018〕第 zc0033 号）， 中大英才 2017 年度经审计的扣非

净利润为 2,306.06 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中大英才 2018 年度《审计

报告》（天健湘审〔2019〕416 号），中大英才 2018 年度经审计的扣非净利润为

2,707.35 万元。

中大英才 2016 年度、2017 年度和 2018 年度三个会计年度实际实现的累计

扣非净利润数为 6,616.08 万元。完成业绩承诺盈利目标的 101.79%。

4、业绩承诺补偿的情况

2019 年 6 月，公司已全额收到江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余及广

州恒萱六方支付的业绩承诺补偿款现金共计 1557.74 万元人民币。公司已于 2019

年 6 月 28 日披露《关于收到业绩承诺补偿款的公告》（公告编号：2019-070）。

江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余及广州恒萱六方已分别按照《业绩补

偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

5、综上，自重大资产重组股份发行结束之日起 36个月届满之日，承诺方已

分别按照《业绩补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务，承诺方在本

次以资产认购而取得的开元股份股份的剩余全部未解除锁定的股份可解除锁定。

中大瑞泽已完成业绩承诺，未触发补偿义务，中大瑞泽在本次以资产认购而取得

的开元股份股份的剩余全部未解除锁定的股份可解除锁定。募集配套资金发行对

象在募集配套资金中认购的上市公司发行的股份，自发行结束之日起 36 个月届

满之日可解除全部锁定的股份。

6、截止本公告日，江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱、中

大瑞泽、前海开源、道基晨灞、道基晨富已履行其关于股份锁定期的承诺；截止

本公告日，上市公司没有被司法机关立案侦查，也没有被中国证监会立案调查。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020年 4月 2日。

2、本次解除限售股份数量为 73,239,409股，占公司总股本的 21.3346%；其中，

本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 22,110,204 股，占公司总股本的

6.44%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 10 个。

4、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

                                                            单位：  股

序

号
股东名称

持有限售

股份数量

已解禁限售

股份数量

本次解除限

售股份数量

本次实际可上

市流通数量

1 江勇 31,278,261 1,727,376 31,278,261 146

2 冯仁华 7,922,024 829,669 7,467,024 1

3 江胜 3,905,338 433,926 3,905,338 18

4 张小金 2,823,122 313,680 2,823,122 2,823,122

5 李星余 3,130,919 347,880 3,130,919 0

6 广州恒萱 1,994,528 221,614 1,994,528 0

7 中大瑞泽 6,224,350 / 6,224,350 2,871,050

8 前海开源 14,363,885 / 14,363,885 14,363,885

9 道基晨灞 1,025,991 / 1,025,991 1,025,991

10 道基晨富 1,025,991 / 1,025,991 1,025,991

  合计 73,694,409 3,874,145 73,239,409 22,110,204

注 1：:江勇现为公司董事长，根据相关规定及其承诺，在其任职期间每年

转让的股份数不超过其持有公司股份总数的 25%，且其质押股数为 31,278,115

股，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次解除限售股份 31,278,261

股，因而本次解除限售股份后实际可上市流通数量为 146股；

注 2：截止本公告日，冯仁华持有公司限售股份 7,922,024股。其中冯仁华

在 2017 年 3 月公司发行股份购买资产时获得股份 8,296,693 股，为首发后限售

股；2018 年公司实施限制性股票激励计划时冯仁华作为激励对象授予股份

650,000 股，为股权激励限售股，2019年 9 月，因第一个解除限售期的上市公司

层面业绩考核未达标，冯仁华在股权激励中获取的股份 650,000 股需回购注销

30%，回购后股权激励剩余股份数量 455,000 股。冯仁华持有公司股票中有

7,467,023股处于质押状态，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次解

除限售股份 7,467,024 股，本次解除限售股份后实际可上市流通股份数量为 1

股；

注 3：江胜持有公司股票中有 3,905,320 股处于质押状态，本次解除限售股

份 3,905,338 股，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次实际可上市流

通股份数量为 18股；

注 4：李星余持有公司股票中有 3,130,919 股处于质押状态，本次解除限售

股份 3,130,919 股，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次解除限售股

份后实际可上市流通股份数量为 0股；

注 5：广州恒萱持有公司股票中有 1,994,528 股处于质押状态，本次解除限

售股份 1,994,528股，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次解除限售

股份后实际可上市流通股份数量为 0股；

注 6：中大瑞泽有公司股票中有 3,353,300 股处于质押状态，本次解除限售

股份 6,224,350股，该部分股票解除质押冻结后方可上市流通，本次解除限售股

份后实际可上市流通股份数量为 2,871,050 股。

五、本次解除限售股份前后股本变动结构表

                                                         单位： 股

股份性质
变动前股份 本次变动 变动后股份

数  量 增加 减少 数  量

一、限售条件流通股/非流通股 157,551,142 0 73,239,409 84,311,733

1、首发后限售股 73,239,409 0 73,239,409 0

2、高管锁定股 80,642,333 0 0

二、无限售条件流通股 185,737,950 73,239,409 0 258,977,359

总股本 343,289,092     343,289,092

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、《长沙开元仪器股份有限公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东之发行股

份及支付现金购买资产协议》、《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产之业绩补偿协议》（恒企教育）、《长沙开元仪器股份有限公司与新余中

大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》、《长沙

开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（中大瑞

泽）、《长沙开元仪器股份有限公司与江勇之股份认购协议》、《长沙开元仪器股份

有限公司与前海开源基金管理有限公司之股份认购协议》、《长沙开元仪器股份有

限公司与上海道基晨灞投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》和《长沙开

元仪器股份有限公司与上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协

议》；

4、《关于收到业绩承诺补偿款的公告》。

特此公告。

                                      长沙开元仪器股份有限公司董事会

                                                2020年 3月 27日

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