公告编号：2020-002

证券代码：830767       证券简称：ST 网虫       主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司

重大事项停牌公告

 宁夏网虫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于

2020年 4月 1日至 2020年 4月 2日期间出现异常波动情形，根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，“股票

交易出现异常波动的，挂牌公司应当及时了解造成交易异常波动的影

响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告”，因相关问题尚

待核实，公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试

行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公

司申请，公司股票自 2020 年 4 月 3 日起紧急停牌，预计最晚恢复转

让日为 2020年 4月 8日。

    停牌期间公司将尽快核实相关事项，规范履行信息披露义务，敬

请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2020年 4月 2日