公告编号：2020-007

1

证券代码：838006        证券简称：神州优车           主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 155,700,000 股，占公司总股本 5.80%，涉及自愿限

售股东 4 名。

注：另有 1名股东持有的公司股票当前全部处于限售状态，其亦自愿在前述股东的限售期间内

限售其所持全部股票。本次限售办理完成后，上述 5 名股东合计持有公司有限售条件股份

403,200,000股，占公司总股本的 15.01%。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

2020年

3月 31

日

本次自

愿限售

前已处

于限售

登记状

态的股

票

本次自

愿限售

登记股

票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限

售期间

本次限售

后该股东

所持的无

限售条件

股份数量

1 陆正耀  是  董 事

长、总

经理

270,000,

000

202,500,

000

67,500,

000

2.51% 自 申 请

限 售 之

日 起 1

年

0

2 Haode

Limited

是 - 50,400,

000

0 50,400,

000

1.88% 同上 0

3 福建平

潭自贸

是 - 36,000,0

00

0 36,000,

000

1.34% 同上 0

挂牌公司已于 2020 年 4 月 13 日对上述股票申请限售。

三、 本次股票自愿限售的依据

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事长兼总经理陆正

耀先生及其一致行动人 Haode Limited、福建平潭自贸区崇德投资合伙企业（有限合伙）、

周小童女士主动对其持有的公司股票进行锁定，承诺自申请限售之日起 1 年内不对外转

让其所持有的全部公司股票。

此外，公司董事、副总经理（同时为陆正耀先生的一致行动人）王培强先生持有公

司股票 45,000,000 股，当前全部处于限售登记状态，其中 75%股份为法定限售部分，剩

余 25%可自由解除限售。王培强先生亦自愿在上述期间内限售其所持全部股票。

上述自愿限售登记办理完毕后，公司董事长兼总经理陆正耀先生及其一致行动人

Haode Limited、王培强、福建平潭自贸区崇德投资合伙企业（有限合伙）、周小童合计

持有公司有限售条件股份 403,200,000股，上述限售股份占公司总股本的比例为 15.01%。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 2,281,166,169 84.94%

有限售条件的股

份

1、高管股份 316,350,000 11.78%

2、个人或基金 1,800,000 0.07%

3、其他法人 86,400,000 3.21%

4、其他 - -

有限售条件股份合计 404,550,000 15.06%

区崇德

投资合

伙企业

（有限

合伙）

4 周小童 是 - 1,800,00

0

0 1,800,0

00

0.07% 同上 0

合计 358,200,

000

202,500,

000

155,700

,000

5.80% - 0

总股本 2,685,716,169 100.00%

五、 其他情况

备查文件：

（一）《神州优车股份有限公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请

书》；

（二）王培强先生《关于自愿限售所持神州优车股票的承诺》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年 4月 13日