证券代码: 834294 证券简称: 捷信医药

主办券商: 民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 本次股票自愿限售数量共计200,000股,占公司总股本1.00%,涉及自愿限售 股东1名。
- 本次股票自愿限售的明细情况

单位:股

序号	股东姓名或名称	是控东际人一动为股实制其行	董监高理人职况 日 况	截止 2020年 3月30 日持股 数量	本愿前于登态次限已限记的票	本次自 愿记 登记 要数量	本限股占司股比次售数公总本例	自愿限 售期间	本次限售 后该股东 所持的无 限售条件 股份数量
1	钱俊	否	董事、	800,000	0	200,000	1.00%	2020 年	0
			副总经					4 月 15
			理					至 2021
								年 4 月
								14 日
合计			800,000		200,000	1.00%	-	0

挂牌公司已于2020年4月14日对上述股票申请限售。

三、 本次股票自愿限售的依据

根据公司 2020 年第一期股权激励计划,激励对象自取得本激励计划之激励股份之 日起分四年解锁,每年可转让的份额不超过本次激励计划取得激励份额总量的25%。

四、	本次股票自愿限售后公司股本情况
~ `	一个人从外日心队日用公司从个旧见

	股份性质	数量	百分比
无	限售条件的股份	12, 871, 500	64. 36%
	1、高管股份	6, 815, 000	34. 08%
七阳朱夕孙 奶叽	2、个人或基金	313, 500	1. 57%
有限售条件的股	3、其他法人
份	4、其他
	有限售条件股份合计	7, 128, 500	35. 65%
总股本		20, 000, 000	100%

五、 其他情况

本次自愿限售的股东同时是公司董事,适用《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》第9条,因实施股权激励计划新增股票的,应对新增股票数额的75%进行限售,故已于2020年4月14日对自愿限售以外的600,000股申请限售。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日