公告编号：2020-019

 1 / 3

证券代码：430659         证券简称：江苏铁发         主办券商：东海证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 江苏省铁路发展股份有限公司

统一社会信用代码 91320000139435156C

承诺主体名称 薛宇辰

承诺主体类型

□挂牌公司□实际控制人、控股股东

□其他股东√董监高

□收购人□其他

承诺来源
□权益变动□收购

□整改√日常及其他

承诺类别

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺□资金占用的承诺

□业绩承诺及补偿安排

√股份增减持承诺 □其他承诺

承诺开始日期 2020 年 4 月 22 日

承诺有效期 自 2020 年 4 月 22 日开始至增持计划完成之日

承诺履行期限 增持计划实施期间

承诺结束日期 2020 年 11 月 21 日

挂牌公司全称 江苏省铁路发展股份有限公司

统一社会信用代码 91320000139435156C

承诺主体名称 薛宇辰

承诺主体类型

□挂牌公司□实际控制人、控股股东

□其他股东√董监高

□收购人□其他

承诺来源
□权益变动□收购

□整改√日常及其他

承诺类别

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺□资金占用的承诺

□业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺（自愿限售承诺）

承诺开始日期 增持计划完成后

承诺有效期 自愿限售股份完成限售登记之日起 2 年

承诺履行期限 自增持计划完成之日至自愿限售股份解除限售转让日

承诺结束日期 自愿限售股份解除限售转让日

二、承诺事项概况

承诺主体：薛宇辰

承诺主体与挂牌公司的关系：公司高级管理人员

承诺内容：

1．增持承诺

基于对公司未来发展前景的信心、对公司投资和成长价值的认可和对新三板

市场深化改革的良好预期，本人拟于增持公告披露两个交易日之后开始至 2020

年 11 月 21 日，以自有资金通过全国中小企业股份转让系统集合竞价交易系统增

持股份。

本人拟增持股份金额不低于 50 万元，不高于 100 万元，增持公司股份的价

格上限为 2.8 元/股，如遇增持解除的情形则视为完成增持计划，详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于高

级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号 2020-018）。

2．自愿限售承诺

本人承诺于增持计划完成后，增持股份自愿锁定 2 年。同时严格履行法定限

售规定。

三、新增承诺事项的原因

基于对公司投资价值的认可和未来发展前景的信心以及对新三板市场深化

改革的良好预期。

四、其他说明

无。

五、备查文件

薛宇辰先生签署的《承诺书》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日