公告编号：2020-022

证券代码：831146        证券简称：建科节能        主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

关于股东持股情况变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、投资人股份变动情况

上海建科建筑节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月

21 日接到自然人股东韩兴丽减持、控股股东上海市建筑科学研究院有限公司增

持本公司股份的通知，相关情况如下：

1、公司股东韩兴丽于 2020 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统竞

价交易和盘后协议转让方式减持本公司股份 334,500 股，占公司股份总数的

1.25%。本次交易前韩兴丽持有公司股份 4,335,000 股，交易后持有公司股份

4,000,500 股，持股比例由 16.25%降至 15.00%。

2、公司控股股东上海市建筑科学研究院有限公司于 2020 年 4 月 21 日通过

全国中小企业股份转让系统竞价交易和盘后协议转让方式增持本公司股份

568,500 股，占公司股份总数的 2.13%。本次交易前上海市建筑科学研究院有限

公司持有公司股份 14,100,000 股，交易后持有公司股份 14,668,500股，持股比

例由 52.87%增至 55.00%。

二、上述股份变动情况是否会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发

生变化

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

三、上述股份变动是否涉及投资人披露权益变动报告书

公司股东韩兴丽减持公司股份后，持有公司股份比例由16.25%降至15.00%，

达到权益变动披露标准，需要披露权益变动报告书。信息披露义务人韩兴丽已于

2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布《权益变动报告书》（公告编号：2020-020）。

公司控股股东上海市建筑科学研究院有限公司增持公司股份后，持有公司股

份比例由52.87%增至55.00%，达到权益变动披露标准，需要披露权益变动报告书。

信息披露义务人上海市建筑科学研究院有限公司已于2020年4月22日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《权益变

动报告书》（公告编号：2020-021）。

特此公告。

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日