证券代码：600175        证券简称：*ST美都      公告编号：2020-047

美都能源股份有限公司

关于公司股票可能将被终止上市的第七次风险提示性公告

关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告关于公司股票进入退市整理期交

易的第一次风险提示性公告关于公司股票交易异常波动的公告

风险提示：截至 2020 年 5月 21 日，公司股票已连续 16个交易日低于股票

面值，按照风险警示板日涨跌幅 5%计算，预计公司股价在后续 4 个交易日将继

续低于股票面值，公司股票将因连续 20 个交易日低于股票面值，触及终止上市

条件。根据有关规定，公司股票将于 2020 年 5 月 28 日开始停牌，上海证券交

易所在公司股票停牌起始日后的 15 个交易日内，作出是否终止公司股票上市的

决定。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST美都，股票代

码：600175）股票已连续 16 个交易日（2020 年 4 月 24 日- 5 月 21 日）收盘价

格均低于股票面值（即 1元）。按照风险警示板日涨跌幅 5%计算，预计公司股价

在后续 4 个交易日将继续低于股票面值，公司股票将因连续 20 个交易日低于股

票面值，触及终止上市条件。根据有关规定，公司股票将于 2020年 5月 28日开

始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止

上市。现就风险提示如下：

 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条之（五）项的规定，

如果公司股票连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均

低于股票面值，则触及终止上市情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.8 条规定，出现上述情形的，

公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌，上海证券交易所在

停牌起始日后的 15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.6条规定，公司出现连续 10

个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于股票面值的，应当在

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露

一次，直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终

止上市的决定之日。

对于上述情况，公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。截至目前，

公司经营正常，公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面，为后续经营提供有

利保障。公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履

行信息披露义务。

2020 年 5 月 14 日起，公司分别披露了《*ST 美都关于公司股票可能将被终

止上市的第一次风险提示性公告》（公告编号：2020-035）；《*ST 美都关于公司

股票可能将被终止上市的第二次风险提示性公告》（公告编号：2020-036）；《*ST

美都关于公司股票可能将被终止上市的第三次风险提示性公告》（公告编号：

2020-038）；《*ST美都关于公司股票可能将被终止上市的第四次风险提示性公告》

（公告编号：2020-039）；《*ST美都关于公司股票可能将被终止上市的第五次风

险提示性公告》（公告编号：2020-040）；《*ST 美都关于公司股票可能将被终止

上市的第六次风险提示性公告》（公告编号：2020-045）。敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

                                          董事会

                                       2020年 5月 22日