关于对上海雪榕生物科技股份有限公司的问询函

创业板问询函〔2020〕第 162 号

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会：

你公司股票价格自 2020 年 3 月 4 日以来连续上涨，截至 6 月 4

日收盘累计涨幅 62.13%，年初至今累计涨幅 80.80%，与同期创业板

综指偏离度较大。我部对此表示关注，请你公司进一步核实并说明以

下事项：

1. 2020 年 5 月 21 日，你公司披露《关于持股 5%以上股东股份

减持计划实施完毕的公告》，称公司股东余荣琳于 2020 年 4 月 29 日

至 2020 年 5 月 20 日期间累计减持公司 958.41 万股股份，减持数量

占公司总股本的 2.23%，减持完成后，余荣琳持有公司 6.6999%股份。

5 月 26 日，余荣琳辞去你公司董事、总经理职务。请说明余荣琳离

职的具体原因、是否与减持股份有关以及对你公司经营、管理等方面

的影响。

2. 近期你公司多次披露大股东及高管减持计划。请结合公司控

股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、

高级管理人员及其直系亲属近半年减持计划及进展，补充说明你公司

是否存在筹划中的其他重大事项，是否存在内幕交易、操纵市场的情

形，以及未来 6个月内是否存在减持计划，并向我部报备交易明细和

自查报告。

3. 截至 2019 年底，你公司在建工程余额 2.22 亿元，其中泰国金

针菇工厂建设项目预算 2.39 亿元，工程进度 22.47%；临洮杏鲍菇（金

针菇）一期项目预算 2.22 亿元，工程进度 73.12%；威宁日产 138.6

吨金针菇工厂化生产车间项目预算 3.30 亿元，工程进度 66.54%；威

宁三厂大棚基地项目预算 2.56 亿元，工程进度 38.60%。

（1）请说明上述在建项目分年度建设计划、项目产能、资金来源，

说明是否出现逾期未完成的情况，如是，请补充披露上述项目逾期未

完成的具体原因、是否存在减值迹象并提示相关风险。

（2）请结合公司泰国工厂项目的建设背景、建设进展等说明该境

外工厂是否履行审批程序，后续推进境外项目需取得的相关手续、存

在的主要风险因素，上述项目继续推进的可行性并补充提示相关风险。

4. 请结合你公司近期股价涨幅、市盈率水平、经营业绩及内外

部环境变化情况等，说明你公司基本面是否发生重大变化、是否存在

应披露未披露的重大信息。

5. 请详细说明你公司近期接待机构及个人投资者调研、回复投

资者咨询等情况，是否存在违反信息披露公平性的情形。

6. 请你公司结合以上情况就股价波动情况进行充分的风险提示。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 6 月 10 日前将有关说明

材料报送我部并对外披露，同时抄送上海证监局上市公司监管处。

特此函告。

                          创业板公司管理部

                       2020 年 6 月 5 日