证券代码：300028        证券简称：金亚科技         公告编号：2020-040

金亚科技股份有限公司

关于变更投资者联系电话的公告

重要提示：

1、终止上市的股票种类：人民币普通股

2、股票简称：金亚科技

3、股票代码：300028

4、终止上市时间：2020 年 5 月 14 日

5、公司于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上

市的决定。目前深圳证券交易所已受理公司于 2020年 6月 2日提请的复核申请，

并定于 2020 年 6 月 12 日召开深圳证券交易所上诉复核委员会复核会议，就

复核申请事项进行审议。若深圳证券交易所作出受理的决定后，深交所上诉复

核委员会作出维持终止上市决定，则自深交所上诉复核委员会作出维持终止上

市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的

次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。该决定为终局决定。

6、根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018 年修订）》第

二条相关规定，深圳证券交易所创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此

公司股票退市后，将不能重新上市。

请广大投资者注意风险，理性投资。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称：“金亚科技”或“公司”）因通讯线路调

整，自本公告发布之日起将启用新的投资者联系电话号码，公司原投资者联系电

话号码停止使用，现将变更后的投资者联系电话公告如下：

投资者联系电话：028-87718087

除上述调整外，公司办公地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，以上

变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告！

金亚科技股份有限公司  董事会

二〇二〇年六月十一日