证券代码:600069    证券简称:*ST 银鸽    公告编号：临 2020-082

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于向上海证券交易所申请复核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

 终止上市的股票种类：人民币普通股

 股票简称：*ST 银鸽

 股票代码：600069

 终止上市时间:2020 年 7 月 2 日

 公司股票于 2020 年 7 月 10 日进入退市整理期。

请广大投资者注意风险，理性投资。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 银鸽”）于 2020

年 7 月 2 日收到上海证券交易所《关于河南银鸽实业投资股份有限公司股票终止上

市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】177 号），上海证券交易所决定

终止公司股票上市。

公司于 2020 年 7 月 9 日向上海证券交易所提交了申请复核材料。根据上海证券

交易所《上市公司股票上市规则》第 15.3 条的规定，上海证券交易所将在收到公司

提交的复核申请文件之日后的 5 个交易日内，作出是否受理的决定。根据《上海证

券交易所复核实施办法》第三条规定，复核期间，上海证券交易所作出的相关决定

不停止执行。公司股票于 2020 年 7 月 10 日进入退市整理期交易。

公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，

理性投资。

    特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年七月十日