证券代码：300036       证券简称：超图软件      公告编号：2020-054

北京超图软件股份有限公司

关于实际控制人不减持公司股票承诺的公告

深圳证券交易所审核问询函的公告

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日收到实

际控制人钟耳顺出具的《关于不减持股票的承诺函》，承诺函具体内容如下：

“本人作为北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）的实际控制人，截

至本承诺函签署之日，本人持有公司股份 50,542,080 股，占公司股本总额的比例

为 11.24%。

为维持控制权稳定性，本人承诺：

自本承诺函出具之日起 12 个月内，本人不以任何方式减持本人所持有的公

司股份，也不会通过任何方式将股份所对应的投票权转让他人行使。”

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

  2020 年 8 月 7 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。