证券代码：603819         证券简称：神力股份        公告编号：2020-028

常州神力电机股份有限公司

关于股东违规减持公司股份及致歉的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 8 月 21 日

获悉公司股东常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江

南”）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科盐

发”）、常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科虞

山”）、宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科金源”）

的证券账户存在违反连续 30 日内通过集中竞价方式减持的股份总数不得超过公

司股份总数的 1%的规定的情形。经核实，本次违规减持的主要原因系操盘人员

操作失误。公司于 2020 年 8 月 21 日收到中科江南、中科盐发、中科虞山、中

科金源的书面回复《关于因操作失误导致违规减持公司股票的说明》，公司现

将相关情况披露如下：

一、股东违规减持公司股份的情况说明

2020 年 5 月 21 日，中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山披露了减

持计划，拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过

14,226,700股（占公司总股本比例 8.452%）。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交

易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》，中科江

南、中科盐发、中科金源、中科虞山已通过中国证券投资基金业协会的政策备

案申请，可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日，中科江南、中

科盐发、中科金源、中科虞山对公司的投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月，

通过集中竞价方式减持的，在任意连续 30 日内，减持股份的总数不超过公司股

份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 30 日内，减持股份的总

数不超过公司股份总数的 2%。

根据上述规定，在任意连续 30 日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不

超过公司股份总数的 1%，即 2,177,520 股。自 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8

月 20 日，由于操盘人员操作失误，中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山

累计通过集中竞价交易减持公司股份 2,324,550 股，超出可以减持的公司股份

数量 147,030 股，占公司总股本的 0.068%，成交均价 16.03 元，成交金额

2,356,432.62 元，超过了任意连续 30 个自然日内减持的股份总数不超过公司

股份总数的 1%的限制，构成违规减持。

中科江南减持明细如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持价格

（元/股）

交易金额

（元）

减持股数

（股）

减持股份

占公司总

股本的比

例（%）

中科江南 竞价交易 2020-08-06 13.75 7,753,283.56 564,000 0.259

中科江南 竞价交易 2020-08-07 13.70 1,259,965.01 92,000 0.042

中科江南 竞价交易 2020-08-10 13.99 1,958,018.11 140,000 0.064

中科江南 竞价交易 2020-08-20 16.20 3,888,217.91 240,000 0.110

小计 / / / 14,859,484.59 1,036,000 0.476

中科盐发减持明细如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持价格

（元/股）

交易金额

（元）

减持股数

（股）

减持股份

占公司总

股本的比

例（%）

中科盐发 竞价交易 2020-07-22 11.02 1,674,067.36 151,950 0.070

中科盐发 竞价交易 2020-07-23 10.82 216,469.91 20,000 0.009

中科盐发 竞价交易 2020-07-27 10.96 876,992.92 80,000 0.037

中科盐发 竞价交易 2020-07-28 10.90 762,683.56 70,000 0.032

中科盐发 竞价交易 2020-08-18 15.01 64,555.32 4,300 0.002

中科盐发 竞价交易 2020-08-20 15.66 1,205,985.63 77,000 0.035

小计 / / / 4,800,754.70 403,250 0.185

中科虞山减持明细如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持价格

（元/股）

交易金额

（元）

减持股数

（股）

减持股份

占公司总

股本的比

例（%）

中科虞山 竞价交易 2020-07-29 11.23 1,123,127.25 100,000 0.046

中科虞山 竞价交易 2020-07-30 11.50 2,299,711.60 200,000 0.092

中科虞山 竞价交易 2020-08-20 15.64 750,928.96 48,000 0.022

小计 / / / 4,173,767.81 348,000 0.160

中科金源减持明细如下：

股东名称
减持方

式
减持时间

减持价格

（元/股）

交易金额

（元）

减持股数

（股）

减持股份

占公司总

股本的比

例（%）

中科金源 竞价交易 2020-07-30 11.51 509,925.97 44,300 0.020

中科金源 竞价交易 2020-07-31 11.98 958,705.86 80,000 0.037

中科金源 竞价交易 2020-08-03 12.41 1,116,525.71 90,000 0.041

中科金源 竞价交易 2020-08-04 12.72 1,144,393.90 90,000 0.041

中科金源 竞价交易 2020-08-05 13.46 538,585.33 40,000 0.018

中科金源 竞价交易 2020-08-06 13.87 277,483.29 20,000 0.009

中科金源 竞价交易 2020-08-10 14.42 1,340,639.93 93,000 0.043

中科金源 竞价交易 2020-08-18 14.59 875,210.10 60,000 0.028

中科金源 竞价交易 2020-08-20 16.26 325,228.82 20,000 0.009

小计 / / / 7,086,698.91 537,300 0.247

本次减持前后持股情况

股东名称 7月 20日持有 占目前公司总 本公告披露日 占目前公司总

股份（股） 股本比例（%） 持有股份

（股）

股本比例（%）

中科江南 7,926,282 3.640 6,890,282 3.164

中科盐发 2,544,074 1.168 2,140,824 0.983

中科虞山 2,252,016 1.034 1,344,016 0.617

中科金源 3,887,338 1.785 3,350,038 1.538

合计 16,609,710 7.628 13,725,160 6.303

二、关于本次违规减持的致歉说明

1、中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山获悉上述违规减持行为后，

已责令相关人员重新巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司创业投

资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文

件，严格履行减持计划事先报备及预披露的要求，杜绝此类事件再次发生。

2、中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山意识到上述减持行为构成违

规减持，进行了深刻的自查反省，并就本次减持行为给公司及公司全体股东造

成的不便，致以诚恳的歉意，致歉如下：

中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山对本次违规卖出公司股份的行

为进行了深刻反省，并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响表示诚

挚的歉意。

中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山一定会加强对相关法律法规、

规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，加强事先和公司及

监管部门的沟通，信守承诺，坚决杜绝此类事情的再次发生。

三、其他说明

公司将持续关注股东违规减持股票行为的处理进展，督促股东严格遵守有

关法律法规，按照减持计划及相关承诺进行减持，及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2020年 8月 22日