中信建投证券股份有限公司

关于成都银行股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为

成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）首次公开发行股票的持续督导机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对成都银行首

次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如

下：

一、成都银行首次公开发行股票和股本情况

2017年 12月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关

于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2339

号）核准，成都银行首次公开发行人民币普通股（A 股）361,225,134 股，并于

2018年 1月 31日在上海证券交易所挂牌上市。成都银行首次公开发行后总股本

为 3,612,251,334股，其中有限售条件流通股 3,251,026,200股，无限售条件流通

股 361,225,134股。

本次上市流通的限售股为成都银行首次公开发行限售股，共计 632,000股，

共涉及 55名股东，锁定期为自成都银行股票上市之日起 31个月，该部分限售股

将于 2020年 8月 31日锁定期届满并上市流通。该部分股东为成都银行首次公开

发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承等）受

让股份形成的新增股东，其承诺自成都银行股份过户至其名下之日起 36个月内

不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份，同时该股份锁定期需满足自成都

银行股票上市之日起不少于 12个月，即自成都银行股票上市之日起 31个月。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

自成都银行股份过户至其名下之日起 36个月内不转让或委托他人管理其持

有的成都银行股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未

履行而影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量：632,000股；

本次限售股上市流通日期：2020年 8月 31日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号 股东名称
持有限售股数

量

持有限售股占公司

总股本比例
本次上市流通数量

剩余限售股

数量

1 鲍济川 102,900 0.00285% 102,900 0

2 康永芳 35,800 0.00099% 35,800 0

3 王东 30,000 0.00083% 30,000 0

4 汪道琼 27,200 0.00075% 27,200 0

5 陈嘉琪 26,400 0.00073% 26,400 0

6 王富君 26,000 0.00072% 26,000 0

7 杨红 25,500 0.00071% 25,500 0

8 张涛 24,700 0.00068% 24,700 0

9 敖方 23,900 0.00066% 23,900 0

10 周争 22,000 0.00061% 22,000 0

11 何惠莉 20,768 0.00057% 20,768 0

12 何明戟 20,766 0.00057% 20,766 0

13 何文莉 20,766 0.00057% 20,766 0

14 胡勤生 20,500 0.00057% 20,500 0

15 孙海权 14,800 0.00041% 14,800 0

16 刘凤辉 11,740 0.00033% 11,740 0

17 刘凤均 11,740 0.00033% 11,740 0

18 刘凤麟 11,740 0.00033% 11,740 0

19 刘元龙 11,740 0.00033% 11,740 0

20 刘云龙 11,740 0.00033% 11,740 0

21 王骏宁 10,000 0.00028% 10,000 0

22 周玲 10,000 0.00028% 10,000 0

序号 股东名称
持有限售股数

量

持有限售股占公司

总股本比例
本次上市流通数量

剩余限售股

数量

23 吴晓波 9,900 0.00027% 9,900 0

24 邹婉春 7,700 0.00021% 7,700 0

25 廖云霏 7,600 0.00021% 7,600 0

26 张玲 7,600 0.00021% 7,600 0

27 刘本录 6,900 0.00019% 6,900 0

28 刘阳 6,200 0.00017% 6,200 0

29 朱惠芬 6,150 0.00017% 6,150 0

30 夏梧坷 5,700 0.00016% 5,700 0

31 简利民 5,300 0.00015% 5,300 0

32 袁蜀 5,300 0.00015% 5,300 0

33 张凯 4,700 0.00013% 4,700 0

34 蔡佳豆 3,800 0.00011% 3,800 0

35 饶继平 3,500 0.00010% 3,500 0

36 母琼芳 3,400 0.00009% 3,400 0

37 苑汀 2,625 0.00007% 2,625 0

38 马世华 2,050 0.00006% 2,050 0

39 叶菊英 1,900 0.00005% 1,900 0

40 高正成 1,750 0.00005% 1,750 0

41 高正国 1,750 0.00005% 1,750 0

42 廖虹滨 1,700 0.00005% 1,700 0

43 廖宇波 1,700 0.00005% 1,700 0

44 姜凡 1,500 0.00004% 1,500 0

45 廖文华 1,500 0.00004% 1,500 0

46 吕进 1,500 0.00004% 1,500 0

47 潘素华 1,500 0.00004% 1,500 0

48 施先俊 1,500 0.00004% 1,500 0

49 张明月 1,500 0.00004% 1,500 0

50 赵鉴先 1,400 0.00004% 1,400 0

51 罗明鉴 1,300 0.00004% 1,300 0

52 马惠群 1,000 0.00003% 1,000 0

53 陈菊仙 875 0.00002% 875 0

54 周力 250 0.00001% 250 0

序号 股东名称
持有限售股数

量

持有限售股占公司

总股本比例
本次上市流通数量

剩余限售股

数量

55 周宜蓉 250 0.00001% 250 0

合计 632,000 0.01750% 632,000 0

四、股本变动结构表

单位：股

本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1.国有法人持有股份 812,439,800 0 812,439,800

2.其他境内法人持有股份 240,062,100 0 240,062,100

3.境内自然人持有股份 15,546,666 -632,000 14,914,666

4.境外法人持有股份 650,000,000 0 650,000,000

有限售条件的流通股份合计 1,718,048,566 -632,000 1,717,416,566

无限售条件

的流通股份

A股 1,894,202,768 632,000 1,894,834,768

无限售条件的流通股份合计 1,894,202,768 632,000 1,894,834,768

股份总额 3,612,251,334 0 3,612,251,334

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证

券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等

相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间

等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售

股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查

意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次

公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：____________________ ____________________
郭瑛英 贺星强

中信建投证券股份有限公司

年 月 日