公告编号：2020-051

证券代码：831704        证券简称：九如环境        主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

解冬冬 合计持有

股份

2,246,710 5.3586% 1,946,230 4.7556% 2020

年 9月

28 日

回购

划转

其中：无

限售股份

250,900 0.5984% 250,900 0.6131%

     有

限售股份

1,995,810 4.7602% 1,695,330 4.1425%

公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司出具的《证券过户登记确认书》，公司股东解冬冬于 2020 年 9 月 28 日通过回

购划转方式减持公司股份 300,480 股。交易前解冬冬持有公司股份 2,246,710

股，占公司总股本的 5.3586%，本次减持后，解冬冬持有公司股份 1,946,230 股，

占公司总股本的 4.7556%。

（二） 投资者基本情况

姓名：解冬冬

性别：男

公告编号：2020-051

国籍：中国

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

上述权益变动情况不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收

购报告书等文件。

三、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》、

《股份注销确认书》、《证券账户注销办理确认单》。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录