证券代码：300388         证券简称：国祯环保         公告编号：2020-076

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告

公司副董事长石小峰、董事侯红勋、总经理徐本勇、副总经理殷皓、副总经

理李祥华、财务总监崔先富、人事总监谢娅、技术总监李涛、董事会秘书李燕来

保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国祯环保”）

于2020年6月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于董事、监事、

高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2020-044）。公司副董事长石

小峰、董事侯红勋、监事会主席陈会武、总经理徐本勇、副总经理贺燕峰、副总

经理殷皓、副总经理王立余、副总经理李祥华、财务总监崔先富、人事总监谢娅、

技术总监李涛、董事会秘书李燕来计划自减持计划预披露公告披露之日起15个交

易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持股份数量合

计不超过2,325,775股。

2020年9月11日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划

数量过半的进展公告》（公告编号：2020-073），上述董事、高级管理人员合计

减持公司股份1,780,775股，占公司总股本的0.2562%，占剔除公司回购专用账户

中股份数量后总股本的0.2565%，减持股份数量已达到其减持计划的一半。

截至本公告日，本次减持计划的时间区间已过半。根据《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，

现将本次减持计划进展情况公告如下：

一、股东减持计划进展情况

1、股东减持股份情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均

价

（元/

股）

减持

股数

（股）

减持占

公司总

股本比

例（%）

占剔除回购

专用账户股

份后总股本

比例（%）

李涛
竞价交

易

2020年 9月 10

日
10.82 151,950 0.0219% 0.0219%

谢娅
竞价交

易

2020年 9月 10

日
10.82 101,250 0.0146% 0.0146%

徐本勇
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0340% 0.0340%

李燕来
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  303,750 0.0437% 0.0437%

崔先富
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  270,000 0.0388% 0.0389%

石小峰
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0340% 0.0340%

李祥华
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  232,575 0.0335% 0.0335%

侯红勋
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0340% 0.0340%

殷皓
竞价交

易
2020年 9月 7日 11.22 12,500 0.0018% 0.0018%

拟减持期间内，监事会主席陈会武、副总经理贺燕峰、副总经理王立余未减

持公司股份。

注：上表在计算数量、比例时，总股本以及回购专用账户股份为 2020年 9月 11日披露

的股份数量。

2、股东减持前后持股情况

股东名

称

股份性

质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）

占 总 股

本 比 例

（%）

占 剔 除

回 购 专

用 账 户

股 份 后

总 股 本

比例（%）

股 数

（股）

占 总 股

本 比 例

（%）

占 剔 除

回 购 专

用 账 户

股 份 后

总 股 本

比例（%）

李涛
合 计 持

有股份
 607,798 0.0874% 0.0875% 455,848 0.0656% 0.0657%

其中：无

限 售 条

件股份

 151,950 0.0219% 0.0219%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 455,848 0.0656% 0.0657% 455,848 0.0656% 0.0657%

谢娅

合 计 持

有股份
 404,999 0.0583% 0.0583% 303,749 0.0437% 0.0437%

其中：无

限 售 条

件股份

 101,250 0.0146% 0.0146%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 303,749 0.0437% 0.0437% 303,749 0.0437% 0.0437%

徐本勇

合 计 持

有股份
 962,998 0.1385% 0.1387% 726,748 0.1045% 0.1047%

其中：无

限 售 条

件股份

 240,750 0.0346% 0.0347%  4,500 0.0006% 0.0006%

高 管 锁

定股
 722,248 0.1039% 0.1040% 722,248 0.1039% 0.1040%

李燕来

合 计 持

有股份
1,232,998 0.1774% 0.1776% 929,248 0.1337% 0.1338%

其中：无

限 售 条

件股份

 308,250 0.0443% 0.0444%  4,500 0.0006% 0.0006%

高 管 锁

定股
 924,748 0.1330% 0.1332% 924,748 0.1330% 0.1332%

崔先富

合 计 持

有股份
1,097,998 0.1579% 0.1581% 827,998 0.1191% 0.1193%

其中：无

限 售 条

件股份

 274,500 0.0395% 0.0395%  4,500 0.0006% 0.0006%

高 管 锁

定股
 823,498 0.1185% 0.1186% 823,498 0.1185% 0.1186%

石小峰

合 计 持

有股份
 944,998 0.1359% 0.1361% 708,748 0.1020% 0.1021%

其中：无

限 售 条

件股份

 236,250 0.0340% 0.0340%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 708,748 0.1020% 0.1021% 708,748 0.1020% 0.1021%

李祥华
合 计 持

有股份
 930,298 0.1338% 0.1340% 697,723 0.1004% 0.1005%

其中：无

限 售 条

件股份

 232,575 0.0335% 0.0335%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 697,723 0.1004% 0.1005% 697,723 0.1004% 0.1005%

侯红勋

合 计 持

有股份
 945,498 0.1360% 0.1362% 709,248 0.1020% 0.1022%

其中：无

限 售 条

件股份

 236,750 0.0341% 0.0341%  500 0.0001% 0.0001%

高 管 锁

定股
 708,748 0.1020% 0.1021% 708,748 0.1020% 0.1021%

殷皓

合 计 持

有股份
 50,000 0.0072% 0.0072% 37,500 0.0054% 0.0054%

其中：无

限 售 条

件股份

 12,500 0.0018% 0.0018%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 37,500 0.0054% 0.0054% 37,500 0.0054% 0.0054%

注：（1）合计数占比差异系四舍五入原因所致。

（2）上表在计算数量、比例时，总股本以及回购专用账户股份为 2020 年 9 月 11

日披露的股份数量。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规

及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披

露的减持计划一致。截至本公告日，本次减持计划尚未执行完毕，公司将根据其

减持计划后续实施情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述减持的部分董事、高级管理人员不属于公司控股股东或实际控制人，

本次减持变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                       二〇二〇年十月十六日

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