证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股       公告编号：2020-062

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于股东减持股份计划时间过半的进展公告

股东宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏

诚股权投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人兼善投资有限公司保证向本公司

提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6月 30

日披露了《关于公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》

（公告编号：2020-044），股东宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“兼善鹏诚”）及其一致行动人兼善投资有限公司（以下简

称“兼善投资”）计划以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份

147,796,469股，其中通过集中竞价方式减持的，于 2020年 7月 21日至 2021

年 1月 16日的 6个月内进行。2020 年 10月 20日，公司收到以上股东的《股东

股份减持进展告知函》，截至 2020年 10月 19日，兼善鹏诚与兼善投资的减持

计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监

会公告 [2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》的规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名

称

减持方

式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

兼善鹏

诚

大宗交

易
2020 年 7月 13日 49.12  1,000,000  0.0433

大宗交

易
2020 年 7月 15日 48.00  2,930,000  0.1268

大宗交

易
2020 年 7月 23日 47.00  2,942,600  0.1273

大宗交

易
2020 年 7月 30日 45.80 12,921,088 0.5590

大宗交

易
2020 年 8月 3日 47.88 2,520,000 0.1090

大宗交

易
2020 年 8月 17日 45.88 4,057,960 0.1756

大宗交

易
2020 年 8月 18日 45.88 2,698,794 0.1168

大宗交

易
2020 年 9月 11日 45.88 12,239,352 0.5295

大宗交

易
2020 年 9月 14日 49.00 918,822 0.0398

竞价交

易
2020 年 7月 22日 50.08 769,420 0.0333

竞价交

易
2020 年 7月 23日 48.28 551,200  0.0238

竞价交

易
2020 年 8月 3日 51.68 847,400 0.0367

竞价交

易
2020 年 8月 25日 51.12 61,700 0.0027

竞价交

易
2020 年 8月 26日 50.03 1,500 0.0001

竞价交

易
2020 年 8月 31日 49.25 312,700 0.0135

竞价交

易
2020 年 9月 1日 48.97 4,700 0.0002

竞价交

易
2020 年 9月 2日 50.19 2,040,767 0.0883

竞价交

易
2020 年 9月 11日 50.09 500,000 0.0216

竞价交

易
2020 年 9月 14日 54.28 4,500,000 0.1947

兼善投

资

大宗交

易
2020 年 7月 30日 45.80 4,000,000 0.1731

竞价交

易
2020 年 7月 31日 51.19 2,263,300 0.0979

竞价交

易
2020 年 8月 3日 51.72 1,000,000 0.0433

竞价交

易
2020 年 8月 4日 50.98 480,000 0.0208

竞价交

易
2020 年 8月 24日 50.85 807,254 0.0349

竞价交

易
2020 年 8月 25日 51.12 62,262 0.0027

竞价交

易
2020 年 8月 26日 50.04 1,500 0.0001

竞价交

易
2020 年 8月 31日 49.25 312,100 0.0135

竞价交

易
2020 年 9月 1日 48.97 4,700 0.0002

竞价交

易
2020 年 9月 2日 50.19 2,038,955 0.0882

竞价交

易
2020 年 9月 11日 50.09 500,000 0.0216

竞价交

易
2020 年 9月 14日 54.19 4,500,000 0.1947

竞价交

易
2020 年 9月 16日 56.06 120,100 0.0052

竞价交

易
2020 年 9月 17日 56.77 200,000 0.0087

竞价交

易
2020 年 9月 18日 58.10 51,200 0.0022

竞价交

易
2020 年 9月 23日 58.28 431,300 0.0187

竞价交

易
2020 年 10月 9日 60.21 98,800 0.0043

竞价交

易
2020 年 10月 12日 60.20 147,800 0.0064

竞价交

易
2020 年 10月 13日 58.72 214,700 0.0093

合计 - - 69,051,974 2.9874

其中，通过集中竞价交易减持情况如下：

股东名称 股份来源 减持期间 减持价格区间

兼善鹏诚
公司首次公开发行

前发行的股份

2020年 7 月 22日至 9

月 14日
45.80-54.28

兼善投资
公司首次公开发行

前发行的股份

2020年 7 月 31日至 10

月 13日
45.80-60.21

   公司于 2020年 8月 4日披露了《股东减持股份公告》（公告编号：2020-050）

及《简式权益变动报告书》，自以上最近一次披露权益变动报告书至今，股东减

持情况如下：

股东

名称

前次权益变动报告书披

露股份
累计减持股份情况

本次减持后

持有股份

股数

(股)

占总股本

比例(%)

股数

(股)

占总股本

比例(%)

股数

(股)

占总股本

比例(%)

兼善

鹏诚
99,282,997 4.295305  27,336,295 1.182657  71,946,702 3.112648

兼善

投资
16,288,464 0.704692  9,490,671 0.410597  6,797,793 0.294095

合计 115,571,461 4.999997  36,826,966 1.593255  78,744,495 3.406742

2、股东减持前后持股情况

股东名称 股份性质

权益变动前持有股份 权益变动后持有股份

股数
占总股本

比例（%）
股数

占总股本比

例（%）

兼善鹏诚 无限售条件股份 123,764,705 5.3545 71,946,702 3.1126

兼善投资 无限售条件股份 24,031,764 1.0397 6,797,793 0.2941

合计 147,796,469 6.3942 78,744,495 3.4067

二、其他相关说明

1、兼善鹏诚及兼善投资本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。

2、兼善鹏诚及兼善投资本次减持与此前已披露的减持计划一致。

3、本次减持股份事项不涉及公司控股股东或实际控制人持股变动。

三、备查文件

1、兼善鹏诚及兼善投资出具的《股东股份减持进展告知函》。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董    事   会

2020年 10 月 21日