证券代码：000902             证券简称：新洋丰          公告编号：2020-070

新洋丰农业科技股份有限公司

关于部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售的股份数量为 12,762,848 股，占公司总股本的 0.9783%。

2.本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 10月 27日（星期二）。

一、本次限售股股份概况

2016 年 7 月 17 日，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六

届董事会第十八次会议，审议通过了《关于现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公

司 51%股权的议案》，决定以现金支付方式购买李文虎等 31名自然人所持有的江苏绿港

现代农业发展股份有限公司 51%的股权，交易价格 39,940.14 万元。协议约定李文虎等

31名自然人在合法合规的前提下，于二级市场购买新洋丰股票，累计购买金额需达到本

次 51%股权转让款的 50%，并承诺上述股票于完成登记 36 个月后解锁，之后按照相关

法律执行。

2016 年 11 月 9 日，公司披露《关于江苏绿港现代农业发展有限公司股东完成股票

购买的公告》，李文虎等 31 名自然人按照相关约定通过二级市场购买完毕公司股票，

共计买入 12,762,848 股股票，占公司总股本的比例为 0.9783%。李文虎等 31 名自然人

于 2016 年 11 月 11 日追加承诺，承诺将上述股票锁定 36 个月。

二、申请解除股份股东履行承诺情况

根据公司与李文虎等 31名自然人签订的《关于江苏绿港现代农业发展股份有限公

司 51%股权之股权转让协议》的约定，李文虎等 31名自然人全体承诺：上述股票于完成

登记 36个月后解锁。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的 31位股东均不存在违反上述承诺的情形。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也

不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日为 2020年 10 月 27日（星期二）。

（二）本次限售股上市流通数量为 12,762,848 股，占公司总股本的 0.9783%。

（三）本次申请解除限售股份的股东为 31 位。

（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示：

股东名称
持有限售股份总

数（股）

本次解除限售

股份数（股)

占总股本比例

（%）

股份是否存在质

押、冻结情况

李文虎 6,829,826 6,829,826 0.524 否

王银云 1,703,700 1,703,700 0.131 否

康英德 634,500 634,500 0.049 否

孙士义 516,700 516,700 0.040 否

孙士明 516,700 516,700 0.040 否

张荣春 516,800 516,800 0.040 否

李文鸿 178,000 178,000 0.014 否

于海洋 176,600 176,600 0.014 否

王永常 170,122 170,122 0.013 否

刘  彤 169,500 169,500 0.013 否

刘远征 165,300 165,300 0.013 否

郭振军 124,500 124,500 0.010 否

王玉怀 127,500 127,500 0.010 否

荀  荣 127,500 127,500 0.010 否

张元芹 122,900 122,900 0.009 否

张彩伟 110,100 110,100 0.008 否

张秀玲 50,800 50,800 0.004 否

黄景华 46,700 46,700 0.004 否

杜银磊 42,400 42,400 0.003 否

李振冉 42,300 42,300 0.003 否

李姮宇 42,400 42,400 0.003 否

王永慧 42,500 42,500 0.003 否

姚凤英 42,500 42,500 0.003 否

姜国华 42,500 42,500 0.003 否

贺清国 42,400 42,400 0.003 否

王霞光 42,400 42,400 0.003 否

张  春 42,500 42,500 0.003 否

崔银迪 25,400 25,400 0.002 否

倪联新 25,300 25,300 0.002 否

郑庆达 25,400 25,400 0.002 否

章其建 17,100 17,100 0.001 否

五、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

股份性质
本次变动前

本次变动
本次变动后

数量 占比 数量 占比

一、有限售条

件股份
130,983,040 10.04% -12,762,848 118,220,192 9.06%

二、无限售条

件流通股份
1,173,546,250 89.96% 12,762,848 1,186,309,098 90.94%

三、股份总数 1,304,529,290 100%  1,304,529,290 100%

六、备查文件

（一）《新洋丰农业科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

（二）《新洋丰农业科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

（三）《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

特此公告

                            新洋丰农业科技股份有限公司董事会

                                      2020年 10月 26日