证券代码：300629         证券简称：新劲刚        公告编号：2020-133

债券代码：124001         债券简称：劲刚定转

债券代码：124013         债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金之定向可转换公司债券锁定期六个

月届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新劲刚”）

本次解除锁定的定向可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）的转股起始

日为 2021 年 5 月 7 日，目前尚不能转股；

2、本次解除锁定的定向可转债于 2020 年 11 月 6 日锁定期届满；

3、本次解除锁定的定向可转债不得采用公开的集中交易方式转让；

4、本次解除锁定的定向可转债为公司发行股份、可转换公司债券及支付现

金购买广东宽普科技有限公司 100%股权的部分定向可转债，本次解除锁定的定

向可转债数量为 729,000 张。

一、本次解除锁定的定向可转债概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1430 号《关于核准广东新劲刚

新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配

套资金的批复》核准，为募集配套资金，公司向 4名特定对象发行 729,000 张定

向可转债，发行结束日为 2020 年 5 月 7 日，登记完成日为 2020 年 6 月 1 日，定

向可转债中文简称为劲刚定 02，定向可转债代码为 124013。

二、本次解除锁定的定向可转债持有人履行承诺情况

本次解除锁定的定向可转债共有 4名持有人，分别是中电科投资控股有限公

司、五矿证券有限公司、上海通怡投资管理有限公司、南方天辰（北京）投资管

理有限公司。

截至本公告出具之日，上述持有人涉及的主要承诺包括：

“本公司承诺，参与广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换

公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金获配的可转换公

司债券自本次发行结束之日起锁定 6个月。”

截至本公告日，本次解除锁定的定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，

不存在违反承诺的情形。

三、本次解除锁定的定向可转债锁定期届满情况

1、本次解除锁定的定向可转债于 2020 年 11 月 6 日锁定期届满；

2、本次解除锁定的定向可转债持有人数量为 4 名，共持有 729,000 张定向

可转债，其中：上海通怡投资管理有限公司通过担任 2只证券投资基金的管理人，

分别持有 240,000 张和 50,000 张定向可转债。

3、本次解除锁定的定向可转债解除锁定情况如下：

序

号
持有人全称

所持定向可转债总数

(单位：张)

本次解除锁定数量

(单位：张)

1 中电科投资控股有限公司 300,000 300,000

2 五矿证券有限公司 109,000 109,000

3 上海通怡投资管理有限公司-通怡金

牛 2号私募证券投资基金
240,000 240,000

4 上海通怡投资管理有限公司-通怡百

合 6号私募基金
50,000 50,000

5 南方天辰（北京）投资管理有限公司 30,000 30,000

合计 729,000 729,000

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日