证券代码：000939      证券简称：凯迪退      编号：2020-108

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于相关子公司资产被拍卖的公告

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11月修订）》的

相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自 2020

年 11 月 5 日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最后交易日

期为 2020年 12 月 16 日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公

司”）近日从拍卖网络平台上获悉：公司子公司勉县县凯迪绿色能源

开发有限公司和平乡凯盈凯迪绿色能源开发有限公司部分资产将被

拍卖，现将具体内容公告如下：

1、公司因与深圳平安汇通投资管理有限公司（原名：深圳平安

大华汇通财富管理有限公司）的金融借款合同纠纷案件执行，北京市

第四中级人民法院根据拍卖司法裁定（【2020】京 04执恢 49号执行

案），对勉县凯迪绿色能源开发有限公司在勉县周家山镇柳丰村汉江

路厂区内的房产、机器设备及土地使用权进行第二次拍卖。具体内容

详见《拍卖公告》，网址为：https://sf.taobao.com/010/09

2、公司因与深圳平安汇通投资管理有限公司（原名：深圳平安

大华汇通财富管理有限公司）的金融借款合同纠纷问题，北京市第四

中级人民法院根据拍卖司法裁定（【2020】京 04执恢 50号执行案），

对平乡凯盈凯迪绿色能源开发有限公司在河北邢台平乡县定魏公路

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西侧的不动产及机器设备进行第二次公开拍卖。具体内容详见《拍卖

公告》，网址为：https://sf.taobao.com/010/09

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年 11月 12日