公告编号：2020-104

1

证券代码：835670        证券简称：数字人           主办券商：安信证券

山东数字人科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 1,985,000 股，占公司总股本 3.40%，涉及自愿限

售股东 11 名。

公告编号：2020-104

2

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如

是，说明

亲属关系

*

是否为公

开发行前

直接持有

10%以上

股份的股

东*

是否为公开

发行前未直

接持有但可

实际支配

10%以上股

份表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

截止 2020

年 11月

10日持股

数量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票

本次自

愿限售

登记股

票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限

售期间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1  李庆柱  否 否 否 否 副董事长、

副总经理、

营销中心总

监

1,968,000 1,476,000 492,000 0.84% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

2 李相东 否 否 否 否 董事、董事

会秘书、副

总经理

1,396,000 1,047,000 349,000 0.60% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

0

起 6 个

月内

3 王清平 否 否 否 否 董事 912,000 684,000 228,000 0.39% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

4 张娜 否 否 否 否 董事 296,000 222,000 74,000 0.13% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

5 王艳 否 否 否 否 监事会主席 200,000 150,000 50,000 0.09% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

0

起 6 个

月内

6 刘金山 否 否 否 否 监事 20,000 15,000 5,000 0.01% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

7 苗青 否 否 否 否 职工代表监

事

20,000 15,000 5,000 0.01%  自公司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

8 魏昱 否 否 否 否 研究院经理 832,000 624,000 208,000 0.36% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

0

起 6 个

月内

9 李伟涛 否 否 否 否 研究院副经

理

400,000 300,000 100,000 0.17% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

10 米泽 否 否 否 否 市场部经理 950,000 690,000 260,000 0.45% 自 公 司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

起 6 个

月内

0

11 孙守华 否 否 否 否 产品技术部

经理

946,000 732,000 214,000 0.37%  自公司

进 入 精

选 层 挂

牌 之 日

0

挂牌公司已于 2020年 11月 17日对上述股票申请限售。

起 6 个

月内

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据李庆柱、李相东、王清平、张娜、王艳、苗青、刘金山、魏昱、李伟涛、米泽、

孙守华于 2020 年 8 月 24 日作出的自愿限售承诺：“自公司（指“山东数字人科技股份

有限公司”，下文中相同）股票在精选层挂牌之日起六个月内，不转让或者委托他人代

为管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”，现申请对李庆

柱、李相东、王清平、张娜、王艳、苗青、刘金山、魏昱、李伟涛、米泽、孙守华所持

流通股份进行限售，限售期至公司进入精选层挂牌之日起 6个月，上述股份在公司精选

层挂牌之日起满 6个月后解除限售。若股票公开发行并在精选层挂牌事项终止，相关股

东可申请解除自愿限售。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 22,752,000 38.98%

有限售条件的股

份

1、高管股份 34,802,000 59.63%

2、个人或基金 240,000 0.41%

3、其他法人 570,000 0.98%

4、其他 - -

有限售条件股份合计 35,612,000 61.02%

总股本 58,364,000 100%

五、 其他情况

公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成本次自愿限售登记。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2020年 11 月 17日

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