公告编号：2020-126

证券代码：400094      证券简称：退市银鸽     主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日收到上

海证券交易所《关于河南银鸽实业投资股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证

券交易所自律监管决定书【2020】177号）；公司股票自2020年8月27日被摘牌后终止

上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.27条和第14.3.28条的规定，

公司应当在股票被终止上市后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统（以下

简称“全国股转系统”）挂牌转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起的45个交

易日内可以挂牌转让。

截止目前，公司向股转系统申请挂牌的相关工作尚未完成，公司延期在股转系

统开始股份挂牌转让。

2020年11月10日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司签订了《推荐恢复上

市、委托股票转让协议书》，根据目前工作安排，从2020年11月10日后的第45个转让

日，公司股票开始在全国股份转让系统转让。

受股份确权等相关工作的进展影响，后续可能存在未能在上述日期内完成挂牌

转让工作的风险，敬请投资者予以关注。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年十一月十八日