证券代码：300681         证券简称：英搏尔         公告编号：2020-068

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于《关于股东减持股份计划期限届满的公告》的更正公告

要点提示：

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日在

巨潮资讯网上披露了《关于股东减持股份计划期限届满的公告》（公告编号：

2020-067）。由于工作人员的疏忽，上述公告中的部分内容需要进行更正，现更

正如下：

一、

更正前

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020

年 8月 10日披露了《关于首次公开发行股票前股东减持计划的预披露公告》，软

饼先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过证券交易所集

中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过

337,500 股，即合计减持不超过公司总股本的 0.45%。具体内容详见公司 2020

年 8月 10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

更正后

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020

年 8月 10日披露了《关于首次公开发行股票前股东减持计划的预披露公告》，阮

斌先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过证券交易所集

中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过

337,500 股，即合计减持不超过公司总股本的 0.45%。具体内容详见公司 2020

年 8月 10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、股东本次减持前后持有公司股份情况

更正前：

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（万股）

占总股本比

例

股数

（万股）

占总股本比

例

阮斌 合计持有股份 1,350,000 1.79% 1,350,000 1.79%

 其中：无限售条件股份 337,500 0.45% 337,500 0.45%

 有限售条件股份 1,012,500 1.34% 1,012,500 1.34%

更正后

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占总股本比

例

股数

（股）

占总股本比

例

阮斌 合计持有股份 1,350,000 1.79% 1,350,000 1.79%

 其中：无限售条件股份 337,500 0.45% 337,500 0.45%

 有限售条件股份 1,012,500 1.34% 1,012,500 1.34%

除以上更正外，其余内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便

深表歉意。

    特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2020年 12月 1日