深圳新宙邦科技股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满暨实施情况的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虑 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年5月14日披 露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告 编号: 2020-066),股东周艾平、谢伟东、赵大成、姜希松、曾云惠计划自减持 计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不减持)均以集中竞 价方式减持其直接持有的公司股份。

序号	股东姓名	计划减持股份数量 不超过(股)	计划减持股份数量不超过公司总股本的比例%	拟减持股份来源
1	周艾平	200,000	0.0487	公司首次公开发行股票前 持有股份
2	谢伟东	397,063	0.0967	非公开发行股份、 股权激励授予
3	赵大成	28,497	0.0069	股权激励授予
4	姜希松	100,000	0.0243	公司首次公开发行股票前 持有股份
5	曾云惠	28,125	0.0068	股权激励授予
合计		753,685	0.1835

注: 公司目前总股本以 410.792.913 股计算,以上百分比计算结果四舍五入,保留四位 小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

公司于 6 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于公司部分 高管股份减持计划进展情况的公告》(公告编号: 2020-073),对股东曾云惠本次 减持计划数量过半的进展情况进行了披露。

公司于7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于公司部分高

管股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号: 2020-076),对股东曾云惠本次减持计划实施完毕的进展情况进行了披露。

公司于9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于部分董事、 监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的公告》(公告编号: 2020-090),对 本次减持计划实施时间过半进展情况进行了披露。

截止本公告日,上述股东减持计划期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将本次减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	占总股本比例(%)
	集中竞价交易	2020-6-22	51.93	50,000	0.0122
周艾平	集中竞价交易	2020-6-23	53.08	20,000	0.0049
川又 1	集中竞价交易	2020-6-29	54.67	10,000	0.0024
	合计	-	-	80,000	0.0195
	集中竞价交易	2020-9-17	60.49	158,400	0.0386
谢伟东	集中竞价交易	2020-9-21	61.60	20,000	0.0049
	合计	-	-	178,400	0.0434
赵大成	集中竞价交易	2020-6-19	50.80	1,000	0.0002
松	合计	-	-	1,000	0.0002
学 ▲ ₩	集中竞价交易	2020-6-8	44.09	18,000	0.0044
姜希松	合计	-	-	18,000	0.0044
曾云惠	集中竞价交易	2020-6-8	44.30	5,000	0.0012
百厶悉	集中竞价交易	2020-6-9	45.03	4,000	0.0010

集中竞价交易	2020-6-10	45.35	7,000	0.0017
集中竞价交易	2020-6-11	46.16	2,000	0.0005
集中竞价交易	2020-6-29	54.64	8,000	0.0019
集中竞价交易	2020-6-30	55.20	2,125	0.0005
合计	-	-	28,125	0.0068

注:以上百分比计算结果四舍五入,保留四位小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2、股份来源:周艾平先生、姜希松先生此期间减持的股份系首次公开发行前股份(包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分);赵大成先生、曾云惠女士减持的股份系股权激励授予的已解除限售股份(包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分);谢伟东先生此期间减持的股份系非公开发行股份(包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分)。

3、减持前后持股情况

		本期间减持前持有股份		本期间减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
周艾平	合计持有股份	1,280,048	0.3116	1,200,048	0.2921
	其中: 无限售条件股份	320,012	0.0779	240,012	0.0584
	有限售条件股份	960,036	0.2337	960,036	0.2337
	合计持有股份	1,588,252	0.3866	1,409,852	0.3432
谢伟东	其中: 无限售条件股份	397,063	0.0967	218,663	0.0532
	有限售条件股份	1,191,189	0.2900	1,191,189	0.2900
赵大成	合计持有股份	113,989	0.0277	112,989	0.0275
	其中: 无限售条件股份	28,497	0.0069	27,497	0.0067
	有限售条件股份	85,492	0.0208	85,492	0.0208
姜希松	合计持有股份	489,174	0.1191	471,174	0.1147
	其中: 无限售条件股份	122,294	0.0298	104,294	0.0254

	有限售条件股份	366,880	0.0893	366,880	0.0893
曾云惠	合计持有股份	112,500	0.0274	84,375	0.0205
	其中: 无限售条件股份	28,125	0.0068	0	0.0000
	有限售条件股份	84,375	0.0205	84,375	0.0205

注:以上百分比计算结果四舍五入,保留四位小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、其他相关说明

- 1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
- 2、本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致,减持股份总数在已披露的减持计划数量之内,本次减持计划期限已经届满。
- 3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施 不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
- 4、在本次减持期间内,公司正在进行重大资产购买事项,其进展情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告,本次减持与前述重大事项无关联性。

三、备查文件

《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年12月4日