证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2020-069

鲁银投资集团股份有限公司

关于万润股份股票减持结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、交易概述

    根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于拟出售中节能

万润股份有限公司部分股票的议案》（以下简称“万润股份”，股票代

码：002643），公司可在股东大会批准之日（2020 年 5月 19 日）起

12 个月内择机出售不超过 1800 万股（含本数，若万润股份有送股、

资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处

理）公司持有的万润股份股票。2020 年 5月 21 日，万润股份发布《关

于持股 5%以上的股东减持公司股份预披露公告》，公司计划自披露日

起 15个交易日后的六个月内减持万润股份股票不超过 1800 万股。截

至目前，减持期间届满，公司减持情况如下：

减持

方式
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股

本比例
股数（股）

占总股

本比例

集中

竞价

交易

2020.06.11-

2020.12.07
18.712 9,034,913 75,197,750 8.2714% 66,162,837 7.2776%

二、对公司当期利润的影响

    经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，

公司可获得投资收益约 1.3 亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数

据，具体数据以公司披露的定期报告为准。

特此公告。

                   鲁银投资集团股份有限公司董事会

                           2020 年 12 月 7 日