北京金一文化发展股份有限公司

关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户

暨被动减持计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、司法拍卖情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日、

2020年10月28日、2020年11月7日、2020年11月23日在证券日报、证券时报、中

国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司

股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-121）、《关于公

司股东所持公司部分股份司法拍卖进展的公告》（公告编号：2020-143）、《关

于公司股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-155）、

《关于公司股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》（公告编号：

2020-166）。江西省高级人民法院于2020年11月21日10时起至2020年11月22日10

时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司持股5%以上股东钟

葱先生持有的公司无限售流通股5,959,720股，并由自然人张宇成功竞得。

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结

算公司”）系统查询，获悉上述被司法拍卖的5,959,720股股份已于2020年12月

10日过户至张宇名下。

本次过户完成前后，上述股东持股情况如下：

股东名称 股份性质
本次过户前 本次过户后

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例

钟葱

合计持有股份 97,287,850 10.13% 91,328,130 9.51%

其中：无限售条件股份 93,322,298  9.72% 87,362,578  9.10%

     有限售条件股份 3,965,552 0.41% 3,965,552 0.41%

张宇

合计持有股份 0 0.00% 5,959,720 0.62%

其中：无限售条件股份 0 0.00% 5,959,720 0.62%

     有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

二、股东被动减持实施完毕情况

（一）股份来源：首次公开发行前持有股份及二级市场增持的股份

（二）股东本次被动减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）
减持股数（股） 减持比例

钟葱

集中竞价交易

2019-10-24 5.37 1,000,000 0.10%

2019-10-25 5.38 443,700 0.05%

2019-10-28 5.45 1,373,300 0.14%

2019-10-29 5.40 504,500 0.05%

2019-10-30 5.46 620,211 0.06%

2020-05-12 3.96 886,376 0.09%

2020-05-13 3.92 730,046 0.08%

2020-05-14 3.89 611,595 0.06%

2020-05-15 3.87 519,702 0.05%

2020-05-18 3.92 446,978 0.05%

2020-05-19 3.87 388,440 0.04%

2020-05-20 3.87 340,623 0.04%

2020-05-21 3.88 174,809 0.02%

集中竞价交易合计 4.65 8,040,280 0.84%

司法拍卖方式 2020-12-10 3.46 5,959,720 0.62%

司法拍卖方式合计 3.46 5,959,720 0.62%

—— 被动减持总计 4.14 14,000,000 1.46%

公司于2019年10月22日在指定信息披露媒体披露了《关于股东被动减持股份

的预披露公告》（公告编号：2019-106），公司持股5%以上股东钟葱先生因与国

盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）合同纠纷一案，国盛证券计划对

其持有公司的不超过1400万股进行违约处置。截至本公告披露日，钟葱先生因与

国盛证券合同纠纷一案所涉及违约处置的1400万股股份已全部处置完成。详见公

司分别于2019年11月1日、2020年5月20日、2020年6月19日在证券日报、证券时

报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于股东减持进展的公告》（公告编号：2019-116）、《关于公司股东被动减持数

量过半暨部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2020-086）、《关于公司股东

被动减持比例超过1%的公告》（公告编号：2020-098）。

（三）股东本次被动减持前后持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

持股数量（股）
占总股本

比例
持股数量（股）

占总股本

比例

钟葱

合计持有股份 107,572,815 11.21% 91,328,130 9.51%

其中：无限售条件股份 101,362,578 10.56% 87,362,578 9.10%

    有限售条件股份 6,210,237 0.65% 3,965,552 0.41%

本次过户完成后，钟葱先生持有公司股份91,328,130股，其中处于冻结状态

股份为91,328,130股，占其持股总数的100%，占公司总股本的9.51%；处于质押

状态的股份为86,301,578股，占其持股总数的94.50%，占公司总股本的8.99%。

钟葱先生本次持股数量变动将导致相关冻结数量发生变动。

（四）股东其他股份变动情况

2020年5月12日至2020年5月13日，深圳市福田区人民法院对钟葱先生持有公

司的2,244,685股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，由自然人尹

博成功竞得并于2020年6月17日完成过户登记手续。

三、其他相关说明

（一）本次股份减持计划属于被动减持,国盛证券通过集中竞价方式减持部

分股份,因债权人的原因无法按照减持细则的约定提前十五个交易日披露。钟葱

先生因与国盛证券合同纠纷被动减持数量在减持计划范围内,减持计划已全部实

施完毕。

（二）本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结

构及持续经营产生影响。本次被动减持后，钟葱先生仍为公司持股5%以上股东。

（三）公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海

证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体

刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、结算公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日