公告编号：2021-001

证券代码：870011        证券简称：国民软件        主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

网 格

（ 福

建）智

能 科

技 有

限 公

司

合计持

有股份

1,000 0.0100% 566,000 5.6543% 2021

年 1

月 11

日

大宗

交易

其中：无

限售股

份

1,000 0.0100% 566,000 5.6543%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

陈 鸿

飞

合计持

有股份

951,140 9.5019% 386,140 3.8575% 2021

年 1

月 11

日

大宗

交易

其中：无

限售股

份

951,140 9.5019% 386,140 3.8575%

     有 0 0% 0 0%

限售股

份

本次交易前，股东网格（福建）智能科技有限公司直接持有公司股份 1,000

股，占比 0.0100%；股东陈鸿飞直接持有公司股份 951,140股，占比 9.5019%。

本次交易后，股东网格（福建）智能科技有限公司直接持有公司股份 566,000

股，占比 5.6543%；股东陈鸿飞直接持有公司股份 386,140股，占比 3.8575%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 网格（福建）智能科技有限公司

法定代表人 张忠英

实际控制人 郑云坚

成立日期 2003年 1月 24日

注册资本（单位：元） 20,010,000

住所/通讯地址
福建省福州市晋安区福新路中段312号江盛大楼

二层 Z2016

经营范围

计算机信息系统集成；软件产品的开发、销售；

安全技术防范工程和智能化工程的设计、施工及

技术服务；机电及消防产品、计算机及网络产品

的批发；智能电器及自动化系统研究、开发；环

保机电设备的开发、技术服务；档案整理、缩微、

数字化及其他档案服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司类型 有限责任公司

股权结构
郑云坚 44.91%，黄身煌 25%，林仲芳 15.09%，林

茶花 15%。

统一社会信用代码 913501007463625932

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 陈鸿飞

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 福建省福州市台江区建新新村 4座 101号

是否属于失信联合惩戒对象 否

股东网格（福建）智能科技有限公司通过大宗交易，增持公司股份 565,000

股，拥有的权益比例从 0.0100%变为 5.6543%。

股东陈鸿飞通过大宗交易方式，减持公司股份 565，000 股，拥有的权益比

例从 9.5019%变为 3.8575%。

二、 所涉及后续事项

本次股东权益变动情况不会导致第一大股东、控股股东和实际控制人发生变

化。

本次股东权益变动情况未达到权益变动披露标准，不需要披露权益变动报告

书。

三、 备查文件目录

1、网格（福建）智能科技有限公司营业执照扫描件

2、陈鸿飞身份证复印件

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日  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