证券代码: 836477 证券简称: 元延医药 主办券商: 国海证券

# 北京元延医药科技股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

## 一、本次持股变动基本情况

## (一) 投资者股份变动情况

股东	股份	本次股份变动前		本次股份变动后		变动	क्रोंद≓क
名称	性质	股数(股)	占股本	股数 (股)	占股本	时间	变动 方式
			比例		比例
	合计持	36, 300, 000	44.00%	0	0%	2021	特定
北京	有股份					年2	事项
瀚仁	其中:无					月 26	协议
堂医	限售股	36, 300, 000	44.00%	0	0%	日	转让
药有	份
限公	有	0	0%	0	0%
司	限售股
	份
	合计持	0	0%	36, 300, 000	0%	2021	特定
	有股份	0				年 2	事项
韩泽	其中:无					月 26	协议
帅	限售股	0	0%	36, 300, 000	0%	日	转让
	份
	有	0	0%	0	0%

	限售股
	份

股东北京瀚仁堂医药有限公司于 2021 年 2 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持公司股份共 36,300,000 股。本次交易前,北京瀚仁堂医药有限公司直接持有公司股票 36,300,000 股;本次交易后,北京瀚仁堂医药有限公司不再持有公司股票。

# (二) 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要 内容

北京瀚仁堂医药有限公司将其所持公司 44.00%的股权,即 3,630.00 万股股票转让给自然人韩泽帅,转让价格为 1.82 元/股,全部转让价款为人民币 6,606.60 万元,在取得全国中小企业股份转让转让系统对股份转让的确认文件之日起 10 日内,韩泽帅向北京瀚仁堂医药有限公司一次性支付全部股权转让价款。

#### (三) 投资者基本情况

### 1、自然人基本信息

姓名	韩泽帅
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
住所/通讯地址	北京宣武门外大街西绒线胡同 26 号 2 号楼
是否属于失信联合惩戒对象	否

自然人韩泽帅于2021年2月26日通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式受让北京瀚仁堂医药有限公司持有公司44.00%的股份,共计36,300,000股。本次交易前,韩泽帅持有公司股票0股;本次交易后,韩泽帅

持有公司股票 36,300,000 股,为公司第一大股东。

# 二、 所涉及后续事项

本次交易为交易双方通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式进行交易,该交易尚需全国中小企业股份转让系统审核通过。

北京元延医药科技股份有限公司 董事会 2021年2月26日