证券代码：000156               证券简称：华数传媒               公告编号：2021-036

华数传媒控股股份有限公司

关于延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司

向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕

2783 号），华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）向华

数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）等 43 名交易对手方发行

419,580,540 股股份购买相关资产，其中，向华数集团发行 72,738,282 股股份，

向华数集团一致行动人杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华

懋众合”）发行 2,537,300 股股份，发行价格为 8.26 元/股，本次发行股份购买资

产的新增股份已于 2020 年 12 月 31 日上市，具体内容详见公司于 2020 年 12 月

30 日披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上

市公告书》。

二、股东相关承诺情况

华数集团及其一致行动人华懋众合承诺：

“自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次重组中取得的华数传媒的

股份。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。

本次交易完成后 6 个月内，如华数传媒的股票连续 20 个交易日的收盘价低

于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，华数传媒如有现金分红、

送股及资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、证券交易所的

有关规定作相应调整），或者交易完成后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，

则为该日后第一个交易日）低于发行价的，本公司/单位通过本次交易取得的华

数传媒股份的锁定期自动延长 6 个月。”

三、股份锁定期延长情况

经公司自查，截至 2021 年 5 月 25 日收盘后，公司股票存在连续 20 个交易

日的收盘价低于发行价的情形。根据前述承诺，华数集团持有的 72,738,282 股股

份、华懋众合持有的 2,537,300 股股份的锁定期将在原锁定期 36 个月的基础上自

动延长 6 个月，即股份锁定期延长至 2024 年 6 月 30 日。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日