公告编号：2021-015

证券代码：430622        证券简称：顺达智能        主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

股票解除限售公告

一、 本次股票解除限售数量总额为404,750股，占公司总股本0.571%，

可交易时间为 2021 年 6 月 21日

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次解

限售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解

除限售

的股票

数量

1 田建川 否 无

D自愿

限售解

除限售

25,000 0.0353% 0

2 张  晔 否 无

D自愿

限售解

除限售

18,750 0.0264% 0

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

3 汤敏锋 否 无

D自愿

限售解

除限售

18,250 0.0257% 0

4 苏正新 否 无

D自愿

限售解

除限售

17,500 0.0247% 0

5 刘  伟 否 无

D自愿

限售解

除限售

16,250 0.0229% 0

6 孙大明 否 无

D自愿

限售解

除限售

15,000 0.0212% 0

7 陆梦娇 否 无

D自愿

限售解

除限售

12,500 0.0176% 0

8 陆雷兵 否 无

D自愿

限售解

除限售

12,500 0.0176% 0

9 李  高 否 无

D自愿

限售解

除限售

12,500 0.0176% 0

10 包伟 否 无

D自愿

限售解

除限售

12,500 0.0176% 0

11 李  柯 否 无

D自愿

限售解

除限售

10,000 0.0141% 0

12 沈叶红 否 无

D自愿

限售解

除限售

10,000 0.0141% 0

13 孙金贤 是 无

D自愿

限售解

除限售

10,000 0.0141% 0

14 李向东 否 无

D自愿

限售解

除限售

10,000 0.0141% 0

15 孙  伟 否 无

D自愿

限售解

除限售

8,750 0.0123% 0

16 黄朝雄 否 无

D自愿

限售解

除限售

7,500 0.0106% 0

17 杨  阳 否 无

D自愿

限售解

除限售

7,500 0.0106% 0

18 孙克光 否 无

D自愿

限售解

除限售

7,500 0.0106% 0

19 石剑璧 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

20 陈文明 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

21 林  涛 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

22 毛良俊 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

23 叶伟东 否 无

D自愿

限售解

除限售

3,750 0.0053% 0

24 沈  俊 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

25 彭波 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

26 李宁龙 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

27 高  祥 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

28 许智红 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

29 向建乐 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

30 张莳珍 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

31 杨建伟 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

32 张晓明 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

33 徐国新 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

34 蔡石建 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

35 陈仪玲 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

36 王午麒 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,000 0.0014% 0

37 徐  晨 否 无

D自愿

限售解

除限售

750 0.0011% 0

38 马会珍 否 无

D自愿

限售解

除限售

750 0.0011% 0

39 郁银富 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

40 张贤斌 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

41 张定南 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

42 高龙源 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

43 杭静惠 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

44 吴刚健 否 无

D自愿

限售解

除限售

25,000 0.0353% 0

45 李  彪 否 无

D自愿

限售解

除限售

20,000 0.0282% 0

46 李  玲 否 无

D自愿

限售解

除限售

15,000 0.0212% 0

47 马裕辰 否 无

D自愿

限售解

除限售

10,000 0.0141% 0

48 刘久祥 否 无

D自愿

限售解

除限售

20,000 0.0282% 0

49 虞凯 否 无

D自愿

限售解

除限售

7,500 0.0106% 0

50 陈  栋 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

51 刘浩浩 否 无

D自愿

限售解

除限售

5,000 0.0071% 0

52 裴永玉 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

53 许  艳 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,500 0.0035% 0

54 倪  骏 否 无

D自愿

限售解

除限售

2,000 0.0028% 0

55 李  宏 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

56 周楝钦 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

57 丁柳柳 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

58 周天应 否 无

D自愿

限售解

除限售

1,250 0.0018% 0

59 杨  晶 否 无

D自愿

限售解

除限售

750 0.0011% 0

60 马静洁 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

61 滕立新 否 无

D自愿

限售解

除限售

500 0.0007% 0

62 董成鑫 否 无

D自愿

限售解

除限售

250 0.0004% 0

合计 - 404,750 0.571% 0

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解

除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票

解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

公司上述 62 位股东根据 2016 年 4 月 26 日公司于股转信息批露平

台批露的《股票发行情况报告书》第三章第一条解限售条件约定：

（1）公司业绩符合考核要求

本次业绩考核周期为 2016-2019会计年度，业绩考核依据为经审计

机构审计的公司年度审计报告。在公司业绩考核会计年度中，公司

经营业绩需满足如下要求：

a、业绩基准：本次业绩考核基准数据将取自经审计的 2015年年度

财务报告。

b、以 2015 年为业绩基准，考核期内，2016年、2017年、2018年、

2019 年各会计年度净利润（扣除非经常性损益后）分别达到 2015

年的 130%（含）、160%（含）、190%（含）、220%（含）以上。

c、如公司业绩考核指标未达到上述标准之一的，则该期及该期之后

各期股份对应的解限售期往后顺延 12个月。

根据以上条件，上述公司 62 位股东符合 C 条款约定的条件，公司

2019年度业绩考核指标未达到上述标准之一的，则该期及该期之后

各期股份对应的解限售期往后顺延 12 个月期满，可以申请办理限

售股份第四批解除转让限制。

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 38,069,850 53.69%

有限售条件

的股份

1、高管股份 32,835,750 46.31%

2、个人或基金

3、其他法人

4、限制性股票

5、其他

有限售条件股份合计 32,835,750 46.31%

总股本 70,905,600 100.00%

四、 其它情况

（一） 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情

形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌

公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约

定、承诺的限售股份

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2021年 6月 16日