证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2021-049

亿嘉和科技股份有限公司

关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）于 2021 年 6 月

25 日收到公司股东江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华

泰战新投”）《关于违反承诺减持股份的情况说明及致歉函》。现将相关情况公告

如下：

一、华泰战新投减持公司股份的情况说明

1、减持计划及减持前持股情况

华泰战新投于 2021 年 6 月 3 日向公司出具了《减持股份计划的通知》，公司

收到通知后于 2021 年 6 月 4 日披露了《关于股东减持股份计划的公告》(公告编

号：2021-041）。根据减持计划，华泰战新投拟于减持计划公告披露之日起满 15

个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过

4,960,267 股。该减持计划实施前，华泰战新投持有公司股份 4,960,267 股，占

公司总股本的 3.3568%。

2、违反承诺减持公司股份情况

因信息传递疏忽，操作人员误理解为公告披露后即可开始减持，2021 年 6 月

8 日至 2021 年 6 月 11 日期间，华泰战新投通过集中竞价减持公司股份 229,400

股，约占公司总股本的 0.1552%,减持均价区间为 80.59 元/股至 82.314 元/股，

减持总金额为 18,623,161.00 元。具体情况如下：

减持日期 减持数量（股） 减持均价区间（元/股） 金额（元）

2021 年 6 月 8 日 48,500 81.518-82.314 3,962,976.00

2021 年 6 月 10 日 100,000 80.59-81.25 8,067,674.00

2021 年 6 月 11 日 80,900 81.188-81.98 6,592,511.00

合计 229,400 / 18,623,161.00

华泰战新投上述减持行为距离减持计划公告披露日未满 15 个交易日，违反

了其在公司首次公开发行并上市时作出的承诺。

二、处理情况

1、华泰战新投在发现上述违反承诺减持行为后，进行了深刻的自查反省，

并就该行为对公司及广大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意。

2、华泰战新投已安排相关人员重新巩固学习中国证监会《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及华

泰战新投所做出的各项承诺，并承诺在今后继续加强对相关法律法规、规范性文

件及承诺事项的学习，加强证券账户的管理以及与公司、监管部门的沟通，避免

再次出现此类情况。

3、公司将持续关注股东减持公司股份的具体情况，督促股东严格遵守相关

法律法规、规章及规范性文件要求，严格按照减持计划及相关承诺进行减持，并

及时履行披露义务。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日