海通证券股份有限公司

关于中悦科技股份有限公司股票异常波动的风险提示公告

海通证券股份有限公司作为中悦科技股份有限公司的持续督导主办券商，通

过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 风险事项类别
挂牌公司是否履

行信息披露义务

1 股票异常波动 否

（二） 风险事项情况

中悦科技股份有限公司（以下简称“摘牌中悦”或“公司”）股票最近 3

个有成交的交易日（2021 年 07 月 30 日至 08 月 03 日）以内收盘价跌幅累计达

到 60.00%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》

的有关规定，属于股票异常交易波动情形。

二、 对公司的影响

公司股票自 2021 年 7 月 21 日起复牌，自 2021 年 8 月 4 日起终止挂牌，最

近 3个有成交的交易日，股票存在异常波动情形。

三、 主办券商提示

因公司生产经营停滞，未安排人员对接主办券商，主办券商无法及时、准确

地获知所需披露的相关信息，包括经营状况、财务状况和诉讼情况等，也无法督

促公司完成关于股票异常波动的信息披露，并获知异常波动的具体原因。

主办券商提醒广大投资者：

审慎投资，注意投资风险。如投资者对公司有任何问题，请通过以下方式联

系主办券商持续督导。

主办券商督导员：崔海芬

联系电话：021-23154039

四、 备查文件目录

无

海通证券股份有限公司

2021年 8 月 3日  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