证券代码：300192          证券简称：科德教育     公告编号：2021-094

苏州科德教育科技股份有限公司

关于董事减持股份预披露的补充说明

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日披露了

《关于董事减持股份预披露的补充公告》（公告编号:2021-093），经对可转换债券和

短线交易相关规则的再次确认，认为公司董事、副董事长马良铭先生在其持有的可

转债转股后6个月内减持公司股份不适用短线交易的规定。

因此，马良铭先生减持股份的减持期间为2021年11月22日-2022年5月22日，窗

口期和法律法规禁止减持的期间除外。马良铭先生的减持股份计划详细内容请见

2021年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于董事减持股份预披露的公告》（公告编

号:2021-092）。

公司就本次事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将在以后的信息披

露工作中，及时学习掌握最新的法律法规，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

                                      二〇二一年十一月一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。