公告编号：2021-122

证券代码：832089        证券简称：禾昌聚合           主办券商：天风证券

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 1,529,124 股，占公司本次公开发行后（超额配售

选择权行使前）总股本 1.46%，涉及自愿限售股东 7名。

公告编号：2021-122

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东、实

际控

制人

或其

一致

行动

人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以

上股份

的股东

*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配

10%以上

股份表决

权的相关

主体*

董事、

监事、

高级

管理

人员

任职

情况

截止 2021

年 11 月 3

日持股数

量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票

本次自愿

限售登记

股票数量

本次

限售

股数

占公

司总

股本

比例

自愿限售期间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1 曾超 否 否 否 否 副 总

经理

3,536,250 2,652,188 884,062 0.85% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

2 贺军 否 否 否 否 监事 750,000 562,500 187,500 0.18% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

3 周加进 否 否 否 否 副 总

经理

600,000 450,000 150,000 0.14% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

挂牌公司已于 2021 年 11 月 4 日对上述股票申请限售。

4 虞阡 否 否 否 否 副 总

经理、

董 事

会 秘

书

400,250 300,188 100,062 0.10% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

5 石耀琦 否 否 否 否 董事、

副 总

经理

400,000 300,000 100,000 0.10% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

6 陈晓燕 否 否 否 否 监 事

会 主

席

240,000 180,000 60,000 0.06% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

7 李建霞 否 否 否 否 董事、

财 务

总监

190,000 142,500 47,500 0.05% 自完成股票发行并进入精

选层之日或北交所上市之

日起 12 个月

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

本次股票限售对象均为公司董事、监事及高级管理人员，上述人员由于对公司长期

发展前景较为看好，因此申请限售个人持有公司的全部股票，限售期为自公司在精选层

挂牌或北交所上市之日起 12 个月。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 44,712,250 42.74%

有限售条件的股

份

1、高管股份 58,907,750 56.31%

2、个人或基金 275,000 0.26%

3、其他法人 375,000 0.36%

4、其他 350,000 0.33%

有限售条件股份合计 59,907,750 57.26%

总股本 104,620,000 100.00%

五、 其他情况

无

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日  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