公告编号：2022-002

证券代码：870507        证券简称：泰德网聚        主办券商：首创证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

李 永

海

合计持

有股份

6,087,701 29.9887% 6,087,701 27.5275% 2022

年 1

月

12

日

其他

（定

向增

发被

动被

稀

释）

其中：

无限售

股份

1,520,201 7.4887% 1,520,201 6.8741%

有限售

股份

4,567,500 22.5000% 4,567,500 20.6534%

上 官

启璇

合计持

有股份

5,250,000 25.8621% 5,250,000 23.7395% 2022

年 1

月

12

日

其他

（定

向增

发被

动被

其中：

无限售

股份

0 0.0000% 0 0.0000%

有限售

股份

5,250,000 25.8621% 5,250,000 23.7395% 稀

释）

李鲲 合计持

有股份

2,903,000 14.3005% 2,903,000 13.1268% 2022

年 1

月

12

日

其他

（定

向增

发被

动被

稀

释）

其中：

无限售

股份

724,250 3.5677% 724,250 3.2749%

有限售

股份

2,178,750 10.7328% 2,178,750 9.8519%

北 京

泰 德

文 创

科 技

中 心

（ 有

限 合

伙）

合计持

有股份

3,010,000 14.8276% 3,010,000 13.6107% 2022

年 1

月

12

日

其他

（定

向增

发被

动被

稀

释）

其中：

无限售

股份

1,003,332 4.9425% 1,003,332 4.5369%

有限售

股份

2,006,668 9.8851% 2,006,668 9.0738%

2021年 11月 12日，公司召开 2021年第五次临时股东大会，审议通过《关

于<泰德网聚（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相

关议案。2021年 11 月 30日，公司收到全国股转公司出具的《关于对泰德网聚

（北京）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕

3897 号）。

目前，公司已办理新增股份登记手续，公司本次定向发行的新增股份共计

1,815,000股，于 2022年 1月 12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让，公司总股本由 20,300,000 股增加到 22,115,000 股。

李鲲、李永海、上官启璇为一致行动人，北京泰德文创科技中心（有限合

伙）为李鲲和李永海控制的合伙企业（李鲲占 67.00%，李永海占 33.00%），该

四名股东未参与公司 2021 年第一次股票发行，因股权被稀释，导致其持股比

例发生变动。

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十五条规定：“因公众公司向其

他投资者发行股份、减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动

出现本章规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行披露义务。公众公司应

当自完成增加股本、减少股本的变更登记之日起 2日内，就因此导致的公司股

东拥有权益的股份变动情况进行披露。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十二条规

定：“直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占挂牌公司总股本的

比例每达到 5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合挂牌公司

履行信息披露义务。挂牌公司应当及时披露股东持股情况变动公告。挂牌公司

投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》

规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及

其一致行动人已披露权益变动报告书的，挂牌公司可以简化披露持股变动情

况。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 北京泰德文创科技中心（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 李鲲

成立日期 2016年 3月 8日

住所/通讯地址 北京市平谷区山东庄镇府前路 52号 1至 2层

经营范围

技术咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览

展示；公共关系服务；经济信息咨询；销售服

装、鞋帽、工艺品、日用品、化妆品。（市场

主体依法自主选择经营项目，开展经营户活

动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国

家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动）

统一社会信用代码 91110106MA0041TR7N

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 李鲲

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 北京市昌平区小汤山镇湾流汇嘉园

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 李永海

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 河南省固始县洪埠乡街道

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 上官启璇

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 河南省洛阳市西工区王城路 18 号院

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次发行前，上官启璇直接持有公司 525.00 万股份，占公司注册资本的

25.86%，李鲲直接持有公司 290.30万股份，占公司注册资本的 14.30%。李鲲

通过泰德文创间接持有公司 201.67万股，占公司注册资本的 9.93%。李永海持

有公司 608.7701万股份，占公司注册资本的 29.99%。李永海通过泰德文创间

接持有公司 99.33 万股，占公司注册资本的 4.89%。

2016年 4月 30 日，李鲲、李永海、上官启璇签订《一致行动协议》，约定

三人为一致行动人，当三方无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致

行动的决定。三人合计直接和间接持有公司 84.98%股份，为公司的实际控制

人。本次发行后三人直接及间接持股占公司总股本的 78.00%，仍为公司控股股

东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生改变。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动后，不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

上述股份变动等事项不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要

约 收购报告书等文件。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日  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