证券代码：600209       证券简称：*ST 罗顿        编号：临 2022-005 号

罗顿发展股份有限公司

关于收到上海证券交易所业绩预告相关事项

的问询函的公告

公司于 2022 年 1 月 28 日收到上海证券交易所《关于*ST 罗顿业绩预告相关

事项的问询函》（上证公函【2022】号 0095 号）（以下简称“《问询函》”），《问询

函》全文如下：

“罗顿发展股份有限公司：

2022 年 1 月 28 日，公司发布年度业绩预告称，2021 年度实现营业收入 1.52

亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为

1.38 亿元，扣非前后净利润均为负值。鉴于公司 2021 年财务数据对公司股票终

止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请

你公司进一步核实并补充披露以下事项。

一、公司三季报显示，前三季度公司实现营业收入 0.65 亿元，请公司详细

说明第四季度营业收入大幅增加的原因及合理性，并对照《企业会计准则》关于

收入确认的相关规定，结合相关业务的商业模式、合同条款、职责划分、公司承

担的责任和义务等，说明公司相关业务的收入确认方式，以及是否符合《企业会

计准则》等规定。

二、请公司对照《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号

《财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）相关规定，

补充披露相关业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力，是否能够独

立计算其成本费用以及所产生的收入；该项业务模式下公司能否对产品或服务提

供加工或转换活动，从而实现产品或服务的价值提升等情况，充分说明相关业务

收入是否属于《营业收入扣除》规定的“未形成或难以形成稳定业务模式的业务

所产生的收入”。

2

三、请公司补充披露前五名客户及供应商名称、销售及采购金额、占比、产

品名称及类型、结算周期及方式、资金流入情况、货物流转情况等，并说明公司

与前五名供应商、前五名客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业

务往来，前五名供应商、前五名客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往

来或大额资金往来，是否存在关联交易非关联化的情形。

四、请公司逐条对照《营业收入扣除》有关规定，说明公司相关业务是否为

新增贸易业务、是否为与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易、交易价格

是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形，是否存在应扣除

收入未按规定扣除的情况。请公司充分提示可能存在的终止上市风险。

五、请年审会计师对前述问题发表明确意见。年审会计师应当严格遵守审计

准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计

计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计

结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。

六、若公司涉嫌未按规定确认营业收入，未按规定对营业收入予以扣除，规

避终止上市情形，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等

监管措施，并对公司及有关责任人予以纪律处分。如根据最终现场检查结果，公

司扣除相关收入后，触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的

决定。请公司充分提示相关风险。

请你公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复本函。你公司董

事会应当勤勉尽责，按时落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投

资者权益。”

公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求安排《问询函》回复工作，

并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者关注

并注意投资风险。

特此公告。

          罗顿发展股份有限公司董事会

                                           2022 年 1 月 29 日