证券代码：000687         证券简称：*ST 华讯         公告编号：2022-023

华讯方舟股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持有

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）股份的比例降至 13.272396%。

一、本次权益变动基本情况

日期

权益变动前

持股比例

权益变动后

持股比例

权益变动

比例

权益变动

累计比例

变动方式 权益变动原因

2015年 6月 26

日至 7 月 1 日

18.267734% 17.670395% -0.597339% -0.597339% 集中竞价

中国恒天通过集中竞价

减持

2015年 7月 22

日至7月28日

17.670395% 18.297965% 0.627570% 0.030231% 集中竞价

中国恒天通过专有账户

集中竞价增持（注 1）

2016 年 7 月 5

日至9月30日

18.297965% 17.298452% -0.999513% -0.969282% 集中竞价
中国恒天通过集中竞价

减持（注 2）

2016 年 10 月

13 日至 11 月

25 日

17.298452% 16.803316% -0.495136% -1.464418% 集中竞价
中国恒天通过集中竞价

减持（注 3）

2016 年 12 月

21 日至 2017

年 2 月 24 日

16.803316% 15.803803% -0.999513% -2.463931% 集中竞价

中国恒天通过集中竞价

减持（注 4）

股东中国恒天集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2017年 3月 21

日至 5 月 4 日

15.803803% 15.115894% -0.687909% -3.151840% 集中竞价

中国恒天通过集中竞价

减持（注 5）

2017 年 9 月 15.115894% 14.941675% -0.174219% -3.326059% 被动稀释

受限制性股票授予登记

被动稀释（注 6）

2022 年 2 月 7

日至2月14日

14.941675% 13.272396% -1.669279% -4.995338% 大宗交易

中国恒天通过大宗交易

减持

注 1、基于响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级

管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）文件精神等，2015 年

7 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日期间，中国恒天通过华泰基石 9 号定向资产管理计划增持本

华讯方舟股票 4,753,017股，具体详见华讯方舟 2015 年 7 月 30日披露《关于公司第二大股

东增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2015-110）；

注 2、具体详见华讯方舟 2016 年 10 月 11 日《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公

告》（公告编号：2016-069）；

注 3、具体详见华讯方舟 2016 年 11 月 29 日《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公

告》（公告编号：2016-079）；

注 4、具体详见华讯方舟 2017 年 2 月 28 日《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公

告》（公告编号：2017-012）；

注 5、具体详见华讯方舟 2017 年 6 月 21 日《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公

告》（公告编号：2017-042）；

注 6、2017 年 9月“华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划”所涉限制性股

票的首次授予登记工作完成，华讯方舟股本由 757,368,462 股变更为 766,199,362 股，具体详

见华讯方舟 2017 年 9 月 12 日《关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告

编号：2017-070）。

2014 年 12 月 2 日恒天天鹅（华讯方舟原简称）披露《简式权益变动报告书》，

中国恒天将持有的恒天天鹅股份 45,791,607 股协议转让给华讯方舟科技有限公

司，转让后中国恒天持有恒天天鹅（华讯方舟原简称）股份变更为持有

138,354,055 股，占恒天天鹅（华讯方舟原简称）总股本的 18.267734%。

本次权益变动前，中国恒天持有华讯方舟 138,354,055 股，占华讯方舟当时

总股本的 18.267734%。本次权益变动后，中国恒天持有华讯方舟 101,693,017 股，

占华讯方舟总股本的 13.272396%，累计变动比例为 4.995338%。

二、信息披露义务人基本情况

公司名称 中国恒天集团有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国路 99号

法定代表人 金永传

注册资本 833,695.25 万元

统一社会信用代码 91110000100008886U

企业类型 有限责任公司(法人独资)

经营范围

纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销

售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织

原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配

件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技

术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿

石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（市场主体依法自主选择经营

项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。）

经营期限 长期

主要股东及持股比例 中国机械工业集团有限公司，100%

三、本次权益变动前后，股东持有公司股份情况

2014 年 12 月 2 日恒天天鹅（华讯方舟原简称）披露《简式权益变动报告书》，

中国恒天将持有的恒天天鹅股份 45,791,607 股协议转让给华讯方舟科技有限公

司，转让后中国恒天持有恒天天鹅（华讯方舟原简称）股份变更为持有

138,354,055 股，占恒天天鹅（华讯方舟原简称）总股本的 18.267734%。

本次权益变动前，中国恒天持有华讯方舟 138,354,055 股，占华讯方舟当时

总股本的 18.267734%。本次权益变动后，中国恒天持有华讯方舟 101,693,017 股，

占华讯方舟总股本的 13.272396%，累计变动比例为 4.995338%。

四、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公

司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见公司于同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华讯方舟股份有限公司简式权

益变动报告书》。

3、本次权益变动后，中国恒天持有公司股份的比例降至 13.272396%。截至

本公告披露日，中国恒天未来 12 个月有继续减少其在公司拥有权益股份的计划，

公司将根据股东后续持股变动情况，督促股东遵守相关法律法规的规定并及时履

行信息披露义务。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

                                                董事会

2022 年 2 月 15 日