公告编号：2022-013

证券代码：833907        证券简称：倍智人才        主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

江 苏

云 学

堂 网

络 科

技 有

限 公

司

合计持

有股份

1,560,00

0

6.1033% 2,560,00

0

10.0156% 2022

年 2

月 28

日

大宗

交易

其中：无

限售股

份

1,560,00

0

6.1033% 2,560,00

0

10.0156%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

深 圳

市 正

轩 投

资 有

限 公

司

合计持

有股份

5,655,87

0

22.1278% 4,655,87

0

18.2155% 2022

年 2

月 28

日

大宗

交易

其中：无

限售股

份

5,655,87

0

22.1278% 4,655,87

0

18.2155%

     有   0%   0%

限售股

份

2022 年 2 月 28 日，江苏云学堂网络科技有限公司通过大宗交易方式，增持

挂牌公司 1,000,000 股，拥有权益比例从 6.1033%变为 10.0156%。

2022 年 2 月 28 日，深圳市正轩投资有限公司通过大宗交易方式，减持挂牌

公司 1,000,000 股，拥有权利比例从 22.1278%变为 18.2155%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 江苏云学堂网络科技有限公司

法定代表人 卢小燕

实际控制人 卢小燕

成立日期 2011 年 12 月 22 日

注册资本（单位：元） 62,229,904 元

住所/通讯地址 苏州高新区竹园路 209 号 2 号楼 20 层

经营范围

网络技术、互联网学习平台的开发、应用及服务；

计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、

技术转让、技术培训；多媒体课件制作及相关产

品的销售；数据采集、数据处理、数据分析，向

客户提供数据产品和相关服务；计算机系统集

成；销售本公司产品及相关技术咨询服务；销售

计算机、软硬件及辅助设备、机械设备、五金、

交电、电子产品、百货、文化办公用品；网上贸

易代理、电子商务信息咨询、电子商务平台运营；

企业管理咨询；旅游信息咨询；市场调查；企业

策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演

出）；会议服务；学术讨论；承办展览展示、文

学、艺术、科技讲座以及演讲活动；网页设计及

制作、图文设计制作、设计、制作、代理、发布

广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动） 许可项目：网络文化经

营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以审批结果为准） 一般项目：教育咨询服

务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技

术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、

劳务派遣服务）；体验式拓展活动及策划；从事

语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民

办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科

类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司类型 其他有限责任公司

股权结构

卢小燕 45.72%、北京朗玛峰创业投资管理有限公

司 19.71%、苏州新智云企业管理咨询中心（有限

合伙）9.84%、苏州大致启宏企业管理咨询中心

（有限合伙）5.84%、上海喜马拉雅科技有限公

司4.17%、丁捷4.16%、沈锦华2.78%、高琪2.78%、

吴彬 2.41%、陈红波 1.29%、许乃汉 1.29%

统一社会信用代码 913205055884208494

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 深圳市正轩投资有限公司

法定代表人 夏佐全

实际控制人 夏佐全

成立日期 2003 年 6 月 5 日

注册资本（单位：元） 180,000,000

住所/通讯地址
深圳市福田区华强北街道华航社区深南大道

3018 号世纪汇、都会轩世纪汇 18 层 1810

经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；

信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法

律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业

务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管

理顾问机构

公司类型 有限责任公司

股权结构 夏佐全 97.25%，杨志莲 2.75%

统一社会信用代码 914403007504698958

是否属于失信联合惩戒对象 否

2022 年 2 月 28 日，江苏云学堂网络科技有限公司通过大宗交易方式，增持

挂牌公司 1,000,000 股，拥有权益比例从 6.1033%变为 10.0156%。

2022 年 2 月 28 日，深圳市正轩投资有限公司通过大宗交易方式，减持挂牌

公司 1,000,000 股，拥有权利比例从 22.1278%变为 18.2155%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致第一大股东、控股股东及实际控制人发生变动。

上述股份变动等事项所涉及的投资者权益变动报告书已于 2022 年 3 月 2 日

在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报

告书》（公告编号：2022-011）、《权益变动报告书》（公告编号：2022-012），

不涉及收购报告书、要约收购报告书等。

三、 备查文件目录

《权益变动报告书》（公告编号：2022-011）；

《权益变动报告书》（公告编号：2022-012）。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日  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