证券代码：603778        证券简称：乾景园林        公告编号：临 2022-043

北京乾景园林股份有限公司

关于股东权益变动比例达到 5%的提示性公告

重要内容提示：

● 本次权益变动的原因为邯郸建投能源投资基金（有限合伙）（以下简称“邯

郸建投能源基金”、“信息披露义务人”）通过集中竞价交易方式减持公司股票，

本次权益变动不涉及要约收购。

● 本次权益变动后，信息披露义务人邯郸建投能源基金持有上市公司股份比

例将从 10.89%减少至 5.89%，股份变动比例达到 5%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日收到

大股东邯郸建投能源基金的出具的《简式权益变动报告书》，邯郸建投能源基金

自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 15 日期间，通过集中竞价交易方式合计减

持公司股份 32,142,900 股，股份变动比例达到 5%。现将其有关权益变动情况公

告如下：

一、 本次权益变动情况

1、信息披露义务人的基本情况如下：

项目 内容

企业名称 邯郸建投能源投资基金（有限合伙）

企业类型 合伙企业

注册地址
河北省邯郸市磁县讲武城镇北白道村东(邯郸市漳河生态科技

园区创业服务中心主楼)

委派代表 邢海平

出资总额 25 亿元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

项目 内容

统一社会信用代码 91130427MA0E6YT0XB

成立日期 2019-10-18

经营期限 2019-10-18 至 2024-10-17

经营范围
基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

通讯地址 河北省邯郸市经济开发区北洋科技大厦 A 座十四层 D#

2、 本次权益变动的具体情况：

股东名称 减持方式 减持期间
减持数量

（股）

减持比

例

减持均价

（元/股）

减持总金额

（元）

邯郸建投能源投资

基金（有限合伙）
竞价交易

2022 年 1

月 24 日
2,000,000 0.31% 4.63 9,258,995

邯郸建投能源投资

基金（有限合伙）
竞价交易

2022 年 2

月 8 日
4,170,000 0.65% 4.22 17,581,692

邯郸建投能源投资

基金（有限合伙）
竞价交易

2022 年 2

月 9 日
14,440,000 2.25% 4.03 58,170,974

邯郸建投能源投资

基金（有限合伙）
竞价交易

2022 年 3

月 15 日
11,532,900 1.79% 5.09 58,652,587

合计 / / 32,142,900 5% / 143,664,248

3、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况及变动情况

股东名称 变动方式
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

邯郸建投能源投资

基金（有限合伙）
竞价交易 70,028,011 10.89% 37,885,111 5.89%

二、 其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、邯郸建投能源基金本次减持不会导致公司控制权发生变更。后续公司将

遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日