证券代码：603389        证券简称：亚振家居 公告编号：2022-009

亚振家居股份有限公司

关于股东权益变动暨违规减持股份致歉的公告

重要内容提示：

 本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。

 本次权益变动后，信息披露义务人上海恩源投资管理有限公司（以下简

称“上海恩源”）持有公司股份 7,700,500 股，持有公司股份比例从 3.56%减少

至 2.93%，累计变动 0.63%，变动后仍是持有公司 5%以下股份的股东；信息披露

义务人上海浦振投资管理有限公司（以下简称“上海浦振”）持有公司 7,677,640

股，持有公司股份比例从 3.56%减少至 2.92%，累计变动 0.64%，变动后仍是持

有公司 5%以下股份的股东。

 本次权益变动前，上海恩源持有公司股份 9,360,000 股，占公司总股本

3.56%；上海浦振持有公司股份 9,360,000 股，占公司总股本 3.56%，本次权益

变动后，上海恩源持有公司股份 7,700,500 股，占公司总股本的 2.93%，累计减

持股份 1,659,500 股；上海浦振持有公司股份 7,677,640 股，占公司总股本的

2.92%，累计减持股份 1,682,360 股。因工作人员疏忽，未考虑到上海恩源、上

海浦振构成一致行动人，合并计算后，上海恩源及上海浦振于 2022 年 3 月 18

日通过集中竞价交易方式共超额违规减持股份 714,340股，成交均价为 5.43元/

股，成交总额 3,878,866.20 元。上海恩源及上海浦振对本次违规减持公司股份

的行为进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，后续将严格按照有关规定实施股份减

持计划和履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。

 本次权益变动为非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制

人发生变化。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到股东上海恩源及上海浦振出具的《减持说明》，现将有关权益

变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

（1）上海恩源

公司名称：上海恩源投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市宝山区锦秋路 48号 F228

经营期限：2012-06-15至 2022-06-14

法定代表人：高银楠

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91310113598140920F

经营范围：实业投资；投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

（2）上海浦振

公司名称：上海浦振投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市宝山区锦秋路 48号 F227

经营期限：2012-06-15至 2022-06-14

法定代表人：高银楠

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91310113598140939C

经营范围：实业投资；投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

（二）本次权益变动基本情况

本次权益变动中，上海恩源及上海浦振通过上海证券交易所以集中竞价交易

方式减持公司股票，具体变动情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）
减持比例

上海恩源 集中竞价
2022年 2月 7日至

2022年 3月 18日
5.34  1,659,500 0.63%

上海浦振 集中竞价
2022年 2月 7日至

2022年 3月 18日
5.34  1,682,360 0.64%

 上述减持前后，上海恩源持有本公司股份变化情况详见下表：

股份性质
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

持有股份 9,360,000 3.56% 7,700,500 2.93%

其中：无限售

流通股
9,360,000 3.56% 7,700,500 2.93%

上述减持前后，上海浦振持有本公司股份变化情况详见下表：

股份性质
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

持有股份 9,360,000 3.56% 7,677,640 2.92%

其中：无限售

流通股
9,360,000 3.56% 7,677,640 2.92%

备注：信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股权均享有表决权，

不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次违规减持公司股份的情况

本次权益变动前，上海恩源及上海浦振合计持有公司股份 18,720,000 股，

占公司总股本 7.12%，本次权益变动后，合计持有公司股份 15,378,140 股，占

公司总股本的 5.85%，累计减持股份 3,341,860 股，占公司总股本的 1.27%。违

反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》中关于“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任

意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%”的规定。因工作

人员疏忽，未考虑到上海恩源、上海浦振构成一致行动人，合并计算后，上海恩

源及上海浦振于 2022 年 3 月 18 日通过集中竞价方式合计超额违规减持股份

714,340股，成交均价为 5.43元，成交总金额为 3,878,866.20元。

三、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况

1、股东上海恩源及上海浦振对本次违规减持公司股票的行为进行了深刻反

省，就本次行为向公司及广大投资者造成负面影响表示诚挚的歉意。公司将严格

要求有关工作人员加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票

的证券账户的管理，加强事先沟通，信守承诺，杜绝此类事件再次发生。

2、公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将

以此为戒，认真组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员再次学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律

法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。

四、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营

产生重大影响，本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于减持期。公司将督促其严格执

行减持相关规定，并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

                                                      2022年 3月 22日