证券代码：300772         证券简称：运达股份       公告编号：2022-034

浙江运达风电股份有限公司

关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日收到

控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）出具的《关于自愿延

长股份限售期的承诺函》，机电集团基于对公司未来发展前景充满信心和对公司

价值的高度认可，为支持公司实现未来业务拓展战略，进一步促进公司稳定、健

康发展，增强投资者信心，自愿对所持有的公司股份追加锁定期限。具体情况如

下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、基本情况

公司名称：浙江省机电集团有限公司

统一社会信用代码：913300007236299969

注册地址：浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：谢平

经营范围：煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营）。

省政府授权的国有资产经营管理；实业投资；机电产品的开发、生产；机电设备

成套；金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品及原料（不含危险品及

易制毒化学品）、矿产品、装饰材料的销售；仓储服务；物业管理，自有房屋租

赁。

2、追加股份锁定期限股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别
股数

(万股)

占总股本

比例(%)
限售情况的说明

浙江省机

电集团有

限公司

无限售条件股份 - - -

有限售条件股份 21,600 39.82%
首发限售股，限售期限为 2019

年 4月 26日-2022年 4月 25日

合计： 21,600 39.82% -

注：因公司于 2022 年 4月 11 日实施完成 2021 年度权益分派方案，即以 338,990,171 股为

基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10

股转增 6股，故机电集团持有的有限售条件股份由 13,500 万股增至 21,600 万股。

3、追加股份锁定期限股东最近十二个月累计减持情况

机电集团最近十二个月未减持公司股票。

二、此次追加承诺自愿延长限售期的主要内容

股东名称

追加承

诺股份

性质

追加承诺涉及股份

原限售截

止日

延长限

售期限

（年）

延长限售

期后的截

止日

设定的最低

减持价
股数

(万股)

占总股

本比例

(%)

浙江省机电集团

有限公司

首发前

限售股
21,600 39.82%

2022 年 4

月 25 日
1 年

2023 年 4

月 25 日
-

限售期内不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司股票，亦不

会要求公司回购所持股份。上述限售期内若存在因公司实施资本公积转增、派送

股票红利等原因而新增的股份，将一并遵守上述限售期限的承诺。

三、公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追

加承诺股东严格遵守承诺。对于股东违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、

及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将及时办理本次承诺延长限售

期的相关手续。

四、备查文件

浙江省机电集团有限公司出具的《关于自愿延长股份限售期的承诺函》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日