申万宏源承销保荐

关于北京洪海龙腾电子商务股份有限公司股票交易异常波动的

风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主

办券商”）作为北京洪海龙腾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的持续

督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项

挂牌公司是

否履行信息

披露义务

1 其他 公司股票交易异常波动 否

（二） 风险事项情况

公司股票最近 2个有成交的交易日（2022 年 5 月 9 日-2022 年 5 月 10 日）

以内收盘价涨幅累计达到 283.33%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异

常交易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

经主办券商了解，公司经营活动已停滞，公司员工均已离职，本次股票交

易异常波动原因需要公司进一步核实。

三、 主办券商提示

主办券商已督导公司及时披露股票异常交易波动公告。截至本公告发布之

时，公司未履行信息披露义务。因此，主办券商发布本风险提示公告。

主办券商已督导公司董事会确认公司没有任何根据《全国中小企业股份转

让系统信息披露规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹

划、商谈、意向、协议等，也未获悉公司有根据《全国中小企业股份转让系统

信息披露规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大

影响的信息。

主办券商提醒广大投资者：

投资者应充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素并审慎决策。请

广大投资者理性投资，注意风险。

四、 备查文件目录

无。

申万宏源承销保荐

2022 年 5 月 10 日  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