证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2022-044

威龙葡萄酒股份有限公司

关于股东及一致行动人减持股份计划更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司于2022年5月25日披露了《威龙葡萄酒股份有限公

司股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号为2022-043），现对相关内容

进行更正，具体情况如下：

 更正前：

一、减持计划的主要内容：

深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、

何平、王勉拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口

期等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,654,900 股，

拟在本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内（窗口期等不得减

持股份）通过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,309,800 股，共计减持股份

不超过 19,964,700 股，不超过公司总股本的 6.00%。

二、减持计划的主要内容

股东名称
计划减持

数量（股）

计划减

持比例
减持方式

竞价交易

减持期间

减持合

理价格

区间

拟减持股

份来源

拟减持原

因

深圳市仕乾投资

发展有限公司

不 超 过 ：

15,561,205

股

不超过：

4.68%

竞价交易

减持，不超

过 ：

2,251,405

股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

司法拍卖方

式和集中竞

价交易方式

取得

企 业 自 身

发展需要

大宗交易减

持 不 超 过

13,309,800

股

深圳市中世邦投

资有限公司

不 超 过 ：

3,350,565

股

不超过：

1.01%

竞价交易

减持，不超

过 ：

3,350,565

股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

企 业 自 身

发展需要

何  平 不 超 过 ：

140,930 股

不超过：

0.04%

竞价交易

减持，不超

过 ：

140,930 股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

个 人 资 金

需求

王  勉 不 超 过 ：

912,000 股

不超过：

0.27%

竞价交易

减持，不超

过 ：

912,000 股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

个 人 资 金

需求

注：深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉

承诺在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司总股本的 1%；

在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%。

更正后：

一、减持计划的主要内容：

股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公

司、何平、王勉：

1、 拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期

等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持以司法拍卖取得的公司股份

不超过 6,654,900 股，拟在本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后

的六个月内（窗口期等不得减持股份）通过大宗交易方式减持以司法拍卖

取得的公司股份不超过 13,309,900 股，合计不超过 19,964,800 股，不

超过公司总股本的 6.00%。

2、 拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期

等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持以集中竞价取得的公司股份

不超过 5,491,995股，不超过公司总股本的 1.65%。

3、 深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公

司、何平、王勉本次减持计划拟共计减持股份不超过 25,456,795股，不

超过公司总股本的 7.65%。

二、减持计划的主要内容

股东名称
计划减持

数量（股）

计划减

持比例
减持方式

竞价交易

减持期间

减持合

理价格

区间

拟减持股

份来源

拟减持原

因

深圳市仕乾投资

发展有限公司

不 超 过 ：

19,964,800

股

不超过：

6%

竞价交易

减持，不超

过 ：

6,654,900

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

司法拍卖方

式取得

企 业 自 身

发展需要

股

大宗交易减

持 不 超 过

13,309,900

股

不 超 过 ：

1,088,500

股

不超过：

0.33%

集中竞价

减持不超

过 ：

1,088,500

股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

企 业 自 身

发展需要

深圳市中世邦投

资有限公司

不 超 过 ：

3,350,565

股

不超过：

1.01%

竞价交易

减持，不超

过 ：

3,350,565

股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

企 业 自 身

发展需要

何  平 不 超 过 ：

140,930 股

不超过：

0.04%

竞价交易

减持，不超

过 ：

140,930 股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

个 人 资 金

需求

王  勉 不 超 过 ：

912,000 股

不超过：

0.27%

竞价交易

减持，不超

过 ：

912,000 股

2022/6/17～

2022/12/16

按 市 场

价格

集中竞价交

易方式取得

个 人 资 金

需求

注：深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉

承诺在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持以司法拍卖方式取得的股份总数不得超

过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易减持以司法拍卖方式取得

的股份总数不得超过公司总股本的 2%。

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便

深表歉意。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2022年 5月 31 日