中信建投证券股份有限公司

关于西安凯立新材料股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作

为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”、“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对凯立新材首次公开发行限售股上

市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意西安凯立

新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396 号），

西安凯立新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

23,360,000 股，并于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次

公开发行后总股本为 93,360,000 股，其中有限售条件流通股合计 72,106,089 股，占

公司股份总数的 77.2345%；无限售条件流通股合计 21,253,911 股，占公司股份总数

的 22.7655%。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为

37 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东所持限售股数

量为 20,987,000 股，占公司股本总数的 22.4796%，该部分限售股将于 2022 年 6 月

9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股形成

后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东中，西安航天新能源产业基金投

资有限公司、深圳艺融同创基金管理有限公司、陕西省高技术服务创业投资基金（有

限合伙）、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区麟毅创新

贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、西安浐金投资管理合伙企业（有限合伙）、陕

西兴正伟控股集团有限公司、上海敦成投资管理有限公司（现变更名称为上海敦成

新能源科技有限公司）、乔伟及张晓艳对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如

下：

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人

管理本次发行前本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购

该部分股份。

2、自本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他

监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等

规定时，本公司/本企业/本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

3、发行人上市后，本公司/本企业/本人将严格遵守监管机构关于股东减持股份

的相关规定和监管要求。

4、本公司/本企业/本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁

定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本公司/本企业/本人还应将因违反承诺

而获得的全部收益上缴给发行人。”

除上述股东承诺外，本次申请上市流通的其他限售股股东无其他特别承诺，但

均已根据《中华人民共和国公司法》第 141 条规定，未在公司股票于上海证券交易

所科创板上市之日起一年内转让其持有的公司股票。

综上，截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相

关承诺及规定，不存在影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 20,987,000 股，限售期为 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 6 月 9 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序

号
股东名称

持有限售股

数量（股）

持有限售股占公司

总股本比例（%）

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1
西安航天新能源产业基金投资有

限公司
6,999,080 7.4969 6,999,080 -

2
陕西省高技术服务创业投资基金

（有限合伙）
3,000,000 3.2134 3,000,000 -

3

西安敦成投资管理有限公司—西

安兴和成投资基金合伙企业（有

限合伙）

2,500,000 2.6778 2,500,000 -

4 深圳艺融同创基金管理有限公司 2,289,100 2.4519 2,289,100 -

5
宁波梅山保税港区麟毅创新贰号

投资管理合伙企业（有限合伙）
1,000,000 1.0711 1,000,000 -

6
西安浐金投资管理合伙企业（有

限合伙）
1,000,000 1.0711 1,000,000 -

7 罗玉娥 809,000 0.8665 809,000 -

8 沈丽新 600,000 0.6427 600,000 -

9 宋冬梅 500,000 0.5356 500,000 -

10 李斌 407,020 0.4360 407,020 -

11 乔伟 316,700 0.3392 316,700 -

12 于大卫 250,000 0.2678 250,000 -

13 陕西兴正伟控股集团有限公司 223,300 0.2392 223,300 -

14 朱戎 200,000 0.2142 200,000 -

15 杨平 200,000 0.2142 200,000 -

16 刘静敏 200,000 0.2142 200,000 -

17 上海洪鑫源实业有限公司 200,000 0.2142 200,000 -

18 蒋晨 100,000 0.1071 100,000 -

19 李洁 62,650 0.0671 62,650 -

20 乔斌 48,000 0.0514 48,000 -

21 朱秀伟 23,600 0.0253 23,600 -

22 李屹东 11,000 0.0118 11,000 -

23 邹荣兴 10,000 0.0107 10,000 -

24
宁波鼎锋明道投资管理合伙企业

（有限合伙）
9,200 0.0099 9,200 -

25 杨静 6,999 0.0075 6,999 -

26 张晓艳 4,000 0.0043 4,000 -

序

号
股东名称

持有限售股

数量（股）

持有限售股占公司

总股本比例（%）

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

27
上海复熙资产管理有限公司－复

熙恒赢 8 号私募证券投资基金
3,001 0.0032 3,001 -

28 杨斌 2,300 0.0025 2,300 -

29 吴娟 2,000 0.0021 2,000 -

30 王冀 2,000 0.0021 2,000 -

31 李琳 2,000 0.0021 2,000 -

32 张昃辰 1,700 0.0018 1,700 -

33 张立新 1,000 0.0011 1,000 -

34 王军 1,000 0.0011 1,000 -

35 李默澜 1,000 0.0011 1,000 -

36 冯明 1,000 0.0011 1,000 -

37 上海敦成新能源科技有限公司 350 0.0004 350 -

合计 20,987,000 22.4796 20,987,000 -

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）

1 首发限售股 20,987,000

合计 - 20,987,000

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯立新材首次公开发行限售股份持有人均严格遵守了

首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺及相关规定；凯立新材本

次申请上市流通的首次公开发行限售股份的数量、实际可流通股份数量及上市流通

时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发

行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；

凯立新材对本次首次公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对凯立新材本次首次公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）